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RV: INFORME DOCUMENTOS PARA PAGO - SGC 9399 - RAD. 2022-00268, CAMILO ANDRES PERALTA GUZMAN Y OTROS vs LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C Y OTROS

Desde Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Fecha Mié 3/09/2025 7:35
Para Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Hola Dai. 

Cordial saludo, 

Comparto comprobante de pago a fin de que se acredite cumplimiento al despacho, muchas gracias. 

@CAD GHA porfa me ayudan cargando el comprobante a CT, muchas gracias. 

Cordialmente, 
Juan Pablo Medina Campiño
Abogado Junior
TEL: 310 890 0998

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached

files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Julian Riano <Julian.Riano@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 2 de septiembre de 2025 12:10
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: INFORME DOCUMENTOS PARA PAGO - SGC 9399 - RAD. 2022-00268, CAMILO ANDRES PERALTA GUZMAN Y OTROS vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C Y
OTROS
 
Estimados Drs. Cordial saludo.
 
Amablemente remito soportes de pago, pertenecientes al SGC en referencia.
 
BENEFICIARIO CAMILO ANDRES PERALTA GUZMAN CC o NIT 1015409122 VALOR $ 349.000.000
 
 

 
BENEFICIARIO ANDRES FELIPE RESTREPO CORTAZAR CC o NIT 71383880 VALOR $166.000.000
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Julian David Riaño Santos | Analista Jurídico – Coordinacion Judicial.
(601) 917 2127 Ext. 1410 | Dirección completa | Horario de atención: 07:00 a.m. – 04:00 p.m.
Julian.riano@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop  | Bogota – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 1 de septiembre de 2025 12:36 p. m.
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>; Julian Riano <Julian.Riano@laequidadseguros.coop>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Asunto: RE: INFORME DOCUMENTOS PARA PAGO - SGC 9399 - RAD. 2022-00268, CAMILO ANDRES PERALTA GUZMAN Y OTROS vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C Y
OTROS
 
@Julian Riano buen dia,
 
Por favor remitir el comprobante de pago. ¡Gracias!
 
Cordialmente,
 
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial
Dirección: Carrera 9 A #99 – 07 Piso 14 Bogotá – Colombia
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop 
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Sguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad

destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y

borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 1 de septiembre de 2025 11:38 a. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>; Julian Riano
<Julian.Riano@laequidadseguros.coop>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME DOCUMENTOS PARA PAGO - SGC 9399 - RAD. 2022-00268, CAMILO ANDRES PERALTA GUZMAN Y OTROS vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C Y
OTROS
Importancia: Alta
 
Estimados, 
Doctores. 
 
Cordial saludo, 
 
Comedidamente elevamos recordatorio al correo que antecede, quedando atentos a que nos compartan el comprobante de pago a fin de
acreditar cumplimiento ante el despacho, muchas gracias.
 
El pago se debe realizar máximo hasta el 04 de septiembre de 2025. Cordialmente,

Juan Pablo Medina Campiño
Abogado Junior
TEL: 310 890 0998

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado: martes, 5 de agosto de 2025 15:09
Para: Maria Alejandra Borda <maria.borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <camilo.montano@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Asunto: INFORME DOCUMENTOS PARA PAGO - SGC 9399 - RAD. 2022-00268, CAMILO ANDRES PERALTA GUZMAN Y OTROS vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C Y OTROS
 
Estimados,
Doctores.
 
Cordial saludo,
 
En atención al proceso de la referencia, comedidamente compartimos los documentos para proceder con el pago del acuerdo conciliatorio
elevado entre las partes en los siguientes términos:
 

1.     $349.000.000 a la cuenta del señor Camilo Peralta.
2.     $166.000.000 a la cuenta del apoderado.

Por lo anterior, indicamos que el plazo máximo para realizar el pago fenece el 4 de septiembre 2025.
 
Quedamos atentos al comprobante de pago en aras de acreditar cumplimiento ante el despacho, muchas gracias.
 
Cordialmente,

Juan Pablo Medina Campiño
Abogado Junior
TEL: 310 890 0998

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached

files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 4 de agosto de 2025 10:29
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>; Julian Riano <Julian.Riano@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: INFORME CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL - SGC 9399 - RAD. 2022-00268, CAMILO ANDRES PERALTA GUZMAN Y OTROS vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C Y OTROS
 
Buen día estimado Juan Pablo,
 
Me confirmas por favor si ya contamos con los documentos para el pago. Gracias.
 
Cordialmente,
 
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial
Dirección: Carrera 9 A #99 – 07 Piso 14 Bogotá – Colombia
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop 

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Sguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad

destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y

borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 1 de agosto de 2025 4:59 p. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL - SGC 9399 - RAD. 2022-00268, CAMILO ANDRES PERALTA GUZMAN Y OTROS vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C Y OTROS
 
Estimados, 
Doctores. 
 
Cordial saludo, 
 
Comedidamente damos alcance al correo que antecede con el fin de compartirles el acta de la audiencia, se encuentran pendiente los
documentos para pago, mismos que serán compartidos una vez el apoderado del extremo actor los remita, muchas gracias. 
 
Cordialmente, 
 

Juan Pablo Medina Campiño
Abogado Junior
TEL: 310 890 0998
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Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
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reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached

files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

 
 

De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 30 de julio de 2025 17:08
Para: Camilo Montano <camilo.montano@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda <maria.borda@laequidadseguros.coop>
Cc: Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: INFORME CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL - SGC 9399 - RAD. 2022-00268, CAMILO ANDRES PERALTA GUZMAN Y OTROS vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C Y OTROS
 
Estimados,
Doctores.
 
Cordial saludo,
 
En atención al proceso de la referencia, comedidamente informamos sobre nuestra comparecencia a la continuación de la audiencia inicial,
adelantada el 30 de julio de 2025, en la cual se surtieron las siguientes etapas:
 

CONCILIACIÓN: En la audiencia se concilió por el proceso por la suma total de $550.000.000., de los cuales la compañía pagará la suma de
$515.000.000 y Berlinas a suma de $35.000.000., de la siguiente forma:
 

1.    349 millones a la cuenta del señor Camilo Peralta
2.    166 millones a la cuenta del apoderado

El plazo para ello es de 20 días hábiles siguientes a la recepción de los documentos de siempre (sarlaft, desistimiento acción penal). Los
demandantes de viva voz manifestaron estar de acuerdo en que los $166.000.000., se pagarán por conducto del apoderado quien también
suscribirá el Sarlaft.

 
Por lo anterior, indicamos que daremos alcance a este correo adjuntando los documentos para proceder con el pago una vez el apoderado los
remita y el acta de la audiencia una vez el despacho la cargue al expediente digital.
 
Quedamos atentos a cualquier solicitud e inquietud.
 
Cordialmente,

Juan Pablo Medina Campiño
Abogado Junior
TEL: 310 890 0998
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De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 24 de julio de 2025 16:01
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Gustavo Andrés Fernández Calderón <gfernandez@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SGC 9399
 
Estimados doctores,
 
De acuerdo a lo conversado hace unas horas, comedidamente me permito protocolizar autorización de fórmula de arreglo para el mencionado caso, por la suma
hasta de $520.000.000 a fin de dar cierre efectivo al proceso judicial.
 
Quedo atento a cualquier novedad.
 
Cordialmente,
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Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  |Cel 313-333-0839 I , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
* ivan.montano@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 

NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra página web www.laequidadseguros.coop   ingresando al banner ¿Qué hacer en caso de siniestro?

 
 
 
 
 

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado: Martes, 15 de Julio de 2025 15:09
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Gustavo Andrés Fernández Calderón <gfernandez@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: SGC 9399
 
Estimados doctores buenas tardes,

Agradezco nos confirmen los adelantos de las conversaciones realizadas tanto con Berlinas como con el abogado de víctimas.

Es menester aclarar que de acuerdo con los certificados de disponibilidad, nos encontramos ante un riesgo económico de más de 1.000. Mill. por lo tanto, nos
apremia buscar una conciliación los más pronto posible.

Quedo atento a sus importantes comentarios y sugerencias.

 

Cordialmente,

 
Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  |Cel 313-333-0839 I , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
* ivan.montano@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 

NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra página web www.laequidadseguros.coop   ingresando al banner ¿Qué hacer en caso de siniestro?
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