16/6/25, 4:13 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

[ﬁ Outlook

RV: INFORME INICIAL REVISADO - SGC 9345 - RAD. 2023-00012, SARA CABRERA AVILA - JAVIER
CABRERA - EDWAR ANDRES ROJAS CABRERA Y OTROS vs BANCO DAVIVIENDA S.A - YEZID
GONZALEZ ROMERO COOPERATIVA INTEGRAL DETRANSPORTADORES FLOTA LOS PUERTOS LTDA'Y
LEASING VOL

Desde Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>
Fecha Lun 26/05/2025 15:03

Para Cristian Fabian Pulido Cruz <cpulido@gha.com.co>; Maria Teresa Moriones Robayo
<mmoriones@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

CcC Daisy Carolina Lopez Romero <dclopez@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Hola Cristian.

Cordial saludo,

Te comparto instrucciones para la audiencia de manana.
@CAD GHA porfa me ayudan cargando al CT, muchas gracias.

Cordialmente,
Juan Pablo Medina Campifio
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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16/6/25, 4:13 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: lunes, 26 de mayo de 2025 14:43

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>; Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daisy Carolina Lopez Romero <dclopez@gha.com.co>; Maria Camila
Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Asunto: RE: INFORME INICIAL REVISADO - SGC 9345 - RAD. 2023-00012, SARA CABRERA AVILA - JAVIER CABRERA -
EDWAR ANDRES ROJAS CABRERA Y OTROS vs BANCO DAVIVIENDA S.A - YEZID GONZALEZ ROMERO COOPERATIVA
INTEGRAL DETRANSPORTADORES FLOTA LOS PUERTOS LTDA Y LEASING VOL

Respetado doctor Juan Pablo,

Dado que la etapa conciliatoria se agoto sin llegar a un acuerdo y teniendo en cuenta concepto
juridico, agradezco su asistencia a la diligencia y fijar nuestra posicion como compaidia,
ahondando esfuerzos en pro de la defensa y acreditacion de las excepciones enmarcadas.
Cordialmente,

Ivan Camilo Montano Bustos | Coordinador Judicial

& (601) 5922929 |Cel 313-333-0839 | = Cra. 9A # 99 — 07 Piso 14| Horario de Atencién: 7:30 a.m. — 4:30 p.m.
P<_ivan.montano@laequidadseguros.coop | =] www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La comparia

no es responsable por la tfransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pdgina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner sQué hacer en caso de

siniestro?

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado el: domingo, 25 de mayo de 2025 8:27 p. m.

Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daisy Carolina Lépez Romero <dclopez@gha.com.co>; Maria Camila
Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Asunto: INFORME INICIAL REVISADO - SGC 9345 - RAD. 2023-00012, SARA CABRERA AVILA - JAVIER CABRERA -
EDWAR ANDRES ROJAS CABRERA Y OTROS vs BANCO DAVIVIENDA S.A - YEZID GONZALEZ ROMERO COOPERATIVA
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16/6/25, 4:13 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

INTEGRAL DETRANSPORTADORES FLOTA LOS PUERTOS LTDA Y LEASING VOLIVAR
Importancia: Alta

Estimados,
Doctores.

Cordial saludo,

En atencion al proceso de la referencia, comedidamente les compartimos el informe inicial
debidamente ajustado, indicando que la contingencia se encuentra calificada como
Remota.

Es necesario precisar que si bien se fijo fecha para audiencia inicial el dia 27 de mayo de 2025,
lo cierto es que revisando las grabaciones de audiencias se evidencia que previamente se
habia intentado la conciliacion en dos oportunidades, donde la compania habia ofrecido
una suma de $30.000.000, lo anterior debido a un acuerdo comercial (pronunciamiento
efectuado por la apoderada del tomador del seguro) en tal virtud quisiéramos conocer si se
mantiene esta postura para la audiencia del 27 de mayo de 2025, toda vez que nuestra
contingencia se calificé como Remota en atencidn a la configuraciéon de la prescripcion.

Quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios e instrucciones.

Cordialmente,

Juan Pablo Medina Campifio

H E R R E R A Abogado Junior
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Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

nassaciavon with (C| YDE&LO)  cali- AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information confained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 29 de abril de 2025 10:58
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Juan Pablo Medina Campifio
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16/6/25, 4:13 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

<jmedina@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daisy Carolina Ldpez Romero
<dclopez@gha.com.co>

Cc: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RE: INFORME PREVIO A AUDIENCIA SGC 9345

Remito documentos, parte 4

De: Heilyn Bautista

Enviado el: martes, 29 de abril de 2025 10:57 a. m.

Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>; 'Juan Pablo Medina Campifio'
<jmedina@gha.com.co>; 'H & A Informes GHA' <informes@gha.com.co>; 'Daisy Carolina Lopez Romero'
<dclopez@gha.com.co>

CC: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

Asunto: RE: INFORME PREVIO A AUDIENCIA SGC 9345

Remito documentos, parte 3

De: Heilyn Bautista

Enviado el: martes, 29 de abril de 2025 10:56 a. m.

Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; 'Juan Pablo Medina Campifio'
<jmedina@gha.com.co>; 'H & A Informes GHA' <informes@gha.com.co>; 'Daisy Carolina Lopez Romero'
<dclopez@gha.com.co>

CC: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

Asunto: RE: INFORME PREVIO A AUDIENCIA SGC 9345

Remito documentos, parte 2

De: Heilyn Bautista

Enviado el: martes, 29 de abril de 2025 10:53 a. m.

Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Juan Pablo Medina Campifio
<jmedina@gha.com.co>; H & A Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daisy Carolina Lépez Romero
<dclopez@gha.com.co>

CC: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

Asunto: RE: INFORME PREVIO A AUDIENCIA SGC 9345

Remito documentos, parte 1

Heilyn Bavutista Barrera | Abogada Legal Judicial

(601-x) 92172127, Extension 1145 | Direccién Cra.9® # 99-07 Piso 15 | Horario de

atencion: Lunes a Jueves 7:00 a.m. a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 p.m. — Viernes 7:00 a.m. —
3:00 p.m.
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16/6/25, 4:13 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

heilyn.bautista@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Ciudad —
Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania

no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado el: martes, 29 de abril de 2025 9:23 a. m.

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; H & A Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daisy
Carolina Lopez Romero <dclopez@gha.com.co>; Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>

CC: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: INFORME PREVIO A AUDIENCIA SGC 9345

Buen dia estimados GHA,
Agradezco por favor nos confirme disponibilidad para atender la reasignaciéon de este proceso.

@Heilyn Bautista buen dia, por favor enviar toda la documentacion del SGC 9345. Gracias.

Cordialmente,

Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial
Direccion: Carrera 9 A #99 — 07 Piso 14 Bogotd — Colombia
<_maria.borda@laequidadseguros.coop | [=1 www.laequidadseguros.coop
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de
La Equidad Sguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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16/6/25, 4:13 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2024 9:20 a. m.

Para: Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>
CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: INFORME PREVIO A AUDIENCIA SGC 9345

Hola Hei

De acuerdo, agradezco proceder y actualizar el salario al aflo 2024, en aras de lograr un acuerdo.

Cordialmente,
Ivan Camilo Montano Bustos | Coordinador Judicial

& (601) 5922929 | @= Cra. 9A # 99 — 07 Piso 14| Horario de Atencién: 7:30 a.m. — 4:30 p.m.
P<_ivan.montano@laequidadseguros.coop | (=1 www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia

’k equidad

ngHFOS
3§
HQuenos en; . - - o C;/-bo
@ | AOBO J’Uno asepuradora cooperativa con sentido social <§

&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La comparia

no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pdgina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner 3Qué hacer en caso de

siniestro?

De: Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2024 7:36 a. m.

Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: INFORME PREVIO A AUDIENCIA SGC 9345

Buenos dias,

Respetados Dres. Remito informe previo a audiencia dentro del cual realizare un
acercamiento con los demandantes, teniendo en cuenta los siguientes presupuestos:
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16/6/25, 4:13 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

Dentro de este caso la responsabilidad del conductor asegurado esta 100% comprometida,
debido a que el accidente ocurrido porque el conductor perdid el control del carro en una
curva por ir a exceso de velocidad, lo cual ocasiono la muerte de 3 pasajeros y lesiones de
otros 7 pasajeros mdas.

Es anotar que, por estos hechos, los hijos y el esposo de la pajera fallecida, presentaron
demanda, con los cuales que se concilio por la suma de $40.000.000, quedando solo
$12.000.000 del valor asegurado con salarios a la fecha del siniestro, No obstante, considero
que podemos ajustar el valor asegurado a salarios del 2024 para llegar a un ofrecimiento
por lo menos de $38.000.000.

@Camilo Montano agradezco me confirmes si puede actualizar el VA a salarios del 2024,
para tratar de cerrar el caso

Heilyn Bavutista Barrera | Abogada Legal Judicial
(601-x) 5922929 | Direccién Cra.9° # 99-07 Piso 15 | Horario de atencion: Lunes a Jueves 7:00
a.m.a 1:00 pmy de 2:00 pm a 4:00 p.m. — Viernes 7:00 a.m. - 3:00 p.m.

heilyn.bautista@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Ciudad -
Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania

no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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