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Indicaciones - NUEVA FECHA ||RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION siniestro
10319056

Desde audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Fecha Lun 26/05/2025 11:37
Para Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>; John Edwar

Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>;
Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Santiago Rojas
Buitrago <srojas@gha.com.co>

Buenos días, Dra. Mayerly,
 
En espera de la remisión de justificación de la audiencia reprogramada para mañana 27 de
mayo, a las 11:00 hrs.
 
Si ya la enviaste por favor reenvíamela.
 
Saludos
 
De: audiencias
Enviado el: jueves, 22 de mayo de 2025 4:57 p. m.
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>;
Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Santiago Rojas
Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RE: INFORME AUDIENCIA - NUEVA FECHA ||RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION siniestro
10319056
 
Buenas tardes Dra Mayerly
 

De acuerdo con lo conversado en reunión con el Dr. Santiago, agradecemos por favor remitir
justificación indicando que no se asistirá a la audiencia por cuanto la postura de la aseguradora es
la misma: sin ánimo conciliatorio; dado que a la fecha no se ha acreditado la responsabilidad del
asegurado. El afectado debe presentar reconsideración formal a través de la página de La Equidad
Seguros, con soportes que acrediten la Responsabilidad del asegurado.

 
Por favor me copias, saludos
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es

propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y

conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error 

recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las

opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 22 de mayo de 2025 3:40 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>;
Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: INFORME AUDIENCIA - NUEVA FECHA ||RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION siniestro
10319056
 
Buenos días apreciada doctora Jazmin, reciba un cordial saludo,
 
                                                                                                                                                                    
            
Comedidamente confirmamos nuestra comparecencia a la audiencia de conciliació n llevada a
cabo el día de hoy, 22 de mayo del 2025, ante el CENTRO DE CONCILIACIÓ N, ARBITRAJE Y
AMIGABLE COMPOSICION DE LA ORINOQUIA - CORCECAP. A la diligencia comparecieron las
siguientes personas:  

LENIN CASTILLO– Apoderado parte convocante  

MAYERLY AYALA RIVERA - Apoderada de La Equidad

Crispin Perea – Conciliador
 
Resultado de la audiencia: 
Una vez instalada la diligencia y de la presentació n de las partes, el apoderado de la parte convocante
solicita se fije nueva fecha de audiencia de conciliació n, toda vez que no asistió  TRANSPORTES RADIPO
LOS CENTAUROS S.A. y LINA NATALIA ANGULO DOMINGUEZ. Así pues, el conciliador accede a lo
solicitado y fija nueva fecha de audiencia para el día 27 de mayo del 2025 a las 11am.
 
Cordialmente,
 
 
 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior
TEL: 301 394 2039

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso

comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la

Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe

manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del

correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved

manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its

attachments

 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 16 de mayo de 2025 10:33
Para: Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;
John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION siniestro 10319056
 

Cordial saludo,

 

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 22 de mayo de 2025, a las 09:00 hras

 

Siniestro: 10319056

Caso 228262

Fecha de siniestro: 27 de marzo de 2023

Fecha de creación: 15 de abril de 2025

Póliza No. AA037189

Ramo: 011602  servicio publico

Tomador: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL META

Asegurado: ANGULO DOMINGUEZ LINA NATALIA

Placa: VFC315
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Amparo afectado: incapacidad temporal

Valor asegurado: 160 SMMLV 2023 $185.600.000=

Deducible: n/a

Pretensión: $99.077.375=

RAD FISCALIA: --

 

Convocante: MARIELA TORRES SEPULVEDA y HERNANDO MOLANO

 

Antecedentes

 

Hechos:

- Sin Aviso del asegurado

Con el reclamo NO aportan IPAT, o documento similar.

Aportan: - FURIPS sin número de radicado, sin fecha ni referencia de facturación. Reportan IPS
CORPORACION CLINICA PRIMAVERA - accidente ocurrido 27 MARZO 2023, lugar CRA 22.

Descripción "EN CALIDAD DE OCUPANTE DE VEHICULO TIPO BUS, RESULTA LESIONADA AL INTENTAR
BAJARSE DE LA MISMA, EL CONDUCTOR ARRANCA, HACIENDO QUE LA PASAJERA SE CAYERA Y
QUEDARA LESIONADA EN VIA PUBLICA".

Atendido con SOAT Vehículo VFC315 -Conductor HENRY ENRIQUE GARCIA OSORIO

Análisis de Responsabilidad: Ocurrencia y responsabilidad por confirmar

 

Reclamo presentado por: LENIN ESTEBAN CASTILLO BOHORQUEZ apoderado de:

MARIELA TORRES SEPULVEDA victima directa y HERNANDO MOLANO víctima indirecta (esposo)

Victima: 57 años a la fecha del accidente. Actividad se desconoce.

Sufrió politraumatismos en hemicuerpo izquierdo.

Reporte dolor de cadera - sin reporte de lesiones óseas

Incapacidad documentada en HC. 9 días

No aportan DML definitivo

Calificación de invalidez emitida por ISV CONSULTORES (no es firmada por una persona que se
identifique como medico), valoran diagnósticos por Fractura de otras partes y las no especificadas
de la columna lumbar y de la pelvis y Contusión de otras partes de la muñeca y de la mano.
Determinan PCL 13.5%.
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Valoración totalmente irregular -  no cumple con requisitos.

 

Indicaciones:

 

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

 

Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio. , se requiere que demuestre que la causa de los daños
que se reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable,
requisito que no está acreditado, toda vez que hasta la fecha no remite prueba que determine
como responsable del accidente al conductor del vehículo asegurado o que apunte a concluir que
en el momento de realizar la acción de conducir, infringiera norma alguna de tránsito, como
tampoco asiste prueba de que en su actuar haya recaído en negligencia, imprudencia o haya sido
producto de impericia.  Lo anterior guarda sustento legal en el artículo 1077 del Código de
Comercio el cual debe demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida.

 

En caso de no estar de acuerdo, Favor No permitir suspensiones ni aplazamiento, solicitar acta de no
acuerdo, debe presentar reconsideración formal a través de la página de La Equidad Seguros, con
soportes que acrediten la Rc y la cuantía de la perdida.

 

Instar al asegurado a presentar el aviso de siniestro

 

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin
de revisar el caso.

 

Cordialmente

 

Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Jazmin Mojica – Analista de indemnizaciones

audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  

Bogotá D.C.– Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros
O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es
(son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier
retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley.
Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La
compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones
expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

 

De: Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>
Enviado el: martes, 13 de mayo de 2025 4:15 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago
<srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION siniestro 10319056

 

Cordial saludo, estimada Jazmín

 

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir
a la audiencia de conciliación del asunto de la referencia, la cual se llevará a cabo de manera
virtual, el 22 de mayo de 2025 a las 9:00am  en  el CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y
AMIGABLE COMPOSICION DE LA ORINOQUIA - CORCECAP

 

HECHOS: 

El día 27 de marzo de 2023 se transportaba la señora MARIELA TORRES SEPULVEDA en calidad de
pasajera de la buseta con placa VFC315 en la Carrera 22, en la ciudad de Villavicencio, Meta y la
pasajera se cayó dentro del articulado mientras entres se movilizaba, generado lesiones a la señora
Mariela. 

 

A la señora MARIELA TORRES SEPULVEDA  se le diagnosticó:

 

·                    TRAUMA SUPERFICIAL DE MUÑECA, CADERA Y RODILLA 
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La parte convocante pretende el reconocimiento de $95’043.000.00 por concepto de perjuicios
materiales e inmateriales. 

 

·                    Se desconocen pretensiones discriminadas.

 

 

Frente al particular es preciso señalar que la solicitud de conciliación es presentada por LENIN
ESTEBAN CASTILLO.

 

Finalmente, solicitamos el favor nos envíen la póliza y su condicionado, la reclamación presentada
ante la compañía y su correspondiente respuesta, y  los  demás  antecedentes  que tenga la
Compañía del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

 

Cordialmente,

 

 

 

Laura Andrea Cruz Rincón

Auxiliar Juridica

TEL: 312 591 0782

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso

comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la

Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe

manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del

correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved

manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its

attachments

 

 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 13 de mayo de 2025 15:54
Para: Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION siniestro 10319056

 

Cordial saludo

 

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 22 de marzo de 2025 a las 09:00 hras, agradezco me pueda confirmar su
disponibilidad para la atención de la misma.

 

Cordialmente

 

Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Jazmin Mojica – Analista de indemnizaciones

audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  

Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
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NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros
O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es
(son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier
retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si
por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La
compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas
en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

 

 

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 13 de mayo de 2025 3:11 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION

 

 

 

De: CRISPIN VICENTE PEREA HENRIQUEZ <pereahenriquezcv@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 12 de mayo de 2025 12:28 p. m.
Para: onequidad@laequidadseguros.coop; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>; corcecap@hotmail.com
Asunto: RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION

 

 

De: CRISPIN VICENTE PEREA HENRIQUEZ
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 11:23
Para: lenin estaban castillo bohorquez <lenincastillo2016@yahoo.com>;
rapidoloscentauros@rapidoloscentauros.com <rapidoloscentauros@rapidoloscentauros.com>;
corcecap@hotmail.com <corcecap@hotmail.com>
Asunto: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION

 

 

1/7/25, 13:59 Correo: CAD GHA - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGY1ZWI3MmE3LWZlMGItNDFlZS1hZGRmLWM0MGQwMjc4YmY0MAAQABtg%2Bjmh3mdGpkkamDNg… 9/9

mailto:Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop
mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
mailto:pereahenriquezcv@hotmail.com
mailto:onequidad@laequidadseguros.coop
mailto:Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop
mailto:corcecap@hotmail.com
mailto:lenincastillo2016@yahoo.com
mailto:rapidoloscentauros@rapidoloscentauros.com
mailto:rapidoloscentauros@rapidoloscentauros.com
mailto:corcecap@hotmail.com
mailto:corcecap@hotmail.com

