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RV: [External] Notificación DDA Responsabilidad Civil Contractual

Desde Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Fecha Jue 26/06/2025 9:32
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>

hola chicos, 

porfa cargar el correo que antecede. 

cordialmente, 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior
TEL: 301 394 2039

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o

no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser

destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 26 de junio de 2025 9:25
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RV: [External] Notificación DDA Responsabilidad Civil Contractual
 
BBVA
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De: KIMBERLY YISELTH CARDENAS CAÑON <kimberlyyiselth.cardenas@bbva.com>
Enviado: miércoles, 25 de junio de 2025 21:28
Para: MAYERLY AYALA RIVERA <mayerly.ayala.contractor@bbva.com>
Cc: SAIDY JULIETTE BALLESTEROS MOLINA <saidyjuliette.ballesteros@bbva.com>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; DANIELA ALEJANDRA LOMBANA BURBANO <danielaalejandra.lombana@bbva.com>;
Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; LUISA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ <luisamaria.perez@bbva.com>;
Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>; SOPORTE OPERATIVO COLOMBIA (BZG07706)
<soporteoperativo@bbva.com>
Asunto: Re: [External] Notificación DDA Responsabilidad Civil Contractual
 
Buen dia

No se evidencia documentación ni avisos en el sistema 

Saludos

El mié, 25 jun 2025 a las 16:44, MAYERLY AYALA RIVERA (<mayerly.ayala.contractor@bbva.com>)
escribió:

Estimada Dra. Saidy
Recibe un cordial saludo,
  
Agradecemos la confianza depositada en la firma y comedidamente confirmamos que aceptamos la
asignación para defender los intereses de la compañía en el caso de la referencia. Así las cosas,
como ya se recibió la notificación personal, el término máximo para contestar es hasta el 25 de julio
2025.

Para los efectos presentamos los siguientes datos: 

Nombre de asegurado: Augusto Nuñez Guerra
Cédula de asegurado: 84.037.141
No. de Obligación vinculada: sin información
No. de póliza: PÓLIZA SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTOS DEUDORES No 0110610
Fecha  de Siniestro:  febrero de 2022 (grietas en inmuebles presuntamente por eventos
sísmicos) 

Igualmente, enviamos el borrador del poder que se otorgará para este caso, con espacios en blanco
para la firma del Representante Legal, agradecemos se envíe al correo
notificaciones: notificaciones@gha.com.co 
 
soporteoperativo@bbva.com para temas de suscripción: 
Póliza (Carátula, condiciones generales y particulares) 
Declaración de asegurabilidad (si aplica) 
Certificado de Cancelación de la Póliza ( si aplica) 
Certificación de la vigencia de la póliza 
Movimiento de primas 

 
kimberlyyiselth.cardenas@bbva.com para temas de indemnizaciones: 
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Reclamo y documentos aportados con el reclamo 
Comunicaciones enviadas por BBVA al asegurado 
Objeción 
Pagos con cargo a la póliza / Órdenes de pago del siniestro o de
reclamos anteriores 
Valor asegurado a fecha de siniestro  

Cordialmente, 
 

---------- Forwarded message ---------
De: MAYERLY AYALA RIVERA <mayerly.ayala.contractor@bbva.com>
Date: lun, 19 may 2025 a las 8:47
Subject: Re: [External] Notificación DDA Responsabilidad Civil Contractual
To: SAIDY JULIETTE BALLESTEROS MOLINA <saidyjuliette.ballesteros@bbva.com>
Cc: <informes@gha.com.co>, DANIELA ALEJANDRA LOMBANA BURBANO
<danielaalejandra.lombana@bbva.com>, <srojas@gha.com.co>, <mcagudelo@gha.com.co>,
<dclopez@gha.com.co>, CARLOS MARIO GARAVITO COLMENARES <carlos.garavito@bbva.com>

Estimada Doctora Saidy:
Recibe un cordial saludo,
  
Agradecemos  la confianza depositada en nosotros. Comedidamente confirmamos que  aceptamos  la
asignació n para defender los intereses de la Compañ ía dentro del proceso de la referencia, por lo anterior el
proceso ya se encuentra bajo nuestra tutela y cuidado. Una vez se admita la demanda lo informaremos
oportunamente y remitiremos la informació n del asunto junto con el memorial poder.
 
Cordialmente, 
 

El jue, 15 may 2025 a las 13:23, SAIDY JULIETTE BALLESTEROS MOLINA
(<saidyjuliette.ballesteros@bbva.com>) escribió:

Buenas tardes,
Apreciados Doctores,

Solicitamos su amable apoyo atendiendo este traslado anticipado y haciendo el respectivo
seguimiento.

Muchas gracias!

SAIDY JULIETTE BALLESTEROS MOLINA

Secretaría General- BBVA Seguros - Legal Discipline Associate I
Tel 321-5515352
saidyjuliette.ballesteros@bbva.com
Cra. 9 # 72-21  Piso 8  Bogotá - Colombia
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---------- Forwarded message ---------
De: brayan zuñiga <dazaeth17@gmail.com>
Date: mié, 30 abr 2025 a las 9:28
Subject: [External] Notificación DDA Responsabilidad Civil Contractual
To: <judicialesseguros@bbva.com>

Señores:
BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.   
Bogotá D.C.
E. S. D.
 

PROCESO: DECLARATIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DEMANDANTE: AUGUSTO NUÑEZ GUERRA
DEMANDADO: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A
RADICADO:  

 
BRAYAN DAZAETH ZÚÑIGA ARCINIEGAS, varón, mayor de edad, vecino del municipio de San Juan
del Cesar, La Guajira, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.821. 094 de Riohacha, la
Guajira, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 363204 del Consejo Superior
de la Judicatura, con correo electrónico: dazaeth17@gmail.com, en mi condición de Apoderado
Judicial del señor AUGUSTO NUÑEZ GUERRA, varón, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadanía No. 84.037.141, domiciliado en la ciudad de San Juan del Cesar- La Guajira, por medio
del presente libelo me permito presentar, Con el respeto que nos caracteriza, notificarlos, según lo
ordenado en la Ley 2213 de 2022, del PROCESO DECLARATIVO VERBAL el cual se tramitará conforme
lo consagrado en el Código General del Proceso ley 1564 de 2012, en su Título I, Capítulo I, de
menor cuantía de acuerdo al artículo 18; contra las siguientes personas Naturales y Jurídicas
teniendo en cuenta que se trata de un proceso civil por RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
derivado de la PÓLIZA SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTOS DEUDORES No 0110610, con la
aseguradora BBVA S

 1. Copia Póliza Seguro Hogar - Augusto Nuñez
Guerra.pdf

 2. Detalle de Movimientos Seguro Hogar individual
- Augusto Nuñez Guerra.pdf

 3. RECLAMACIÓN BBVA.pdf

 4. objecion BBVA.pdf

 5. Recurso de reposicioìn y aclaracioìn de
reclamacion inicial.pdf

 6. acta de visita Teìcnica Secretariìa de
Planeacion.pdf

 7. ACTIVIDAD SISMICA 1.jpg
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 8. ACTIVIDAD SISMICA 2.jpg

 9. Declaracioìn juramentada bajo la gravedad.pdf

 10. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
VIVIENDA.pdf

 11. SOLICITUD DE CONCILIACIÓN.pdf

 12. CONSTANCIA DE NO ACUERDO No 1123.pdf

 Certificado de existencia y representación .pdf

 Poder para actuar Augusto Nuñez.pdf

 PRUEBA PERICIAL INFORME ESPECIALIZADO
SR. AUGUSTO NUNŞEZ.pdf

EGUROS.
 
De usted, atentamente,

BRAYAN DAZAETH ZUÑIGA ARCINIEGAS
C. C. No 1.118.821.094 de Riohacha – La Guajira

T. P. No 363.204 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura

--

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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--

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

--

Cordial saludo.

BBVA | Creando
Oportunidades

Kimberly Yiselth Cardenas Cañon 
BBVA Seguros generales S.A. 
Auxiliar Indemnizaciones

Tel. +57 1 2191100, Ext 31313
kimberlyyiselth.cardenas@bbva.com
Dirección: Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 12 Edificio Los Venados
Bogotá - Colombia
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