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RE: SOLICITUD DE ANTECEDENTES - SGC 11099 - 2025-00632, MARLENY CORREA DE OROZCO - SEBASTIAN JIMENEZ OROZCO - OSCAR JIMENEZ
OROZCO Y OTRO vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA S.A.

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Jue 17/07/2025 9:42

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC  Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

ﬂlJ 4 archivos adjuntos (902 KB)
Outlook-Texto, Car; 114604 _Salida_114604_Entrada_AUTOADMISORIO.zip; FALLO 2023-00146 EQUIDAD SEGUROS PETICION HECHO SUPERADO.pdf; AA000656_AA024121_93 (2).pdf;

Estimados compafieros, muy buenos dias,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas.
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muiioz Nievez

.( H E R R E R A Coordinadora Regional Sur Occidente
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Nathalya Lasprilla <Nathalya.Lasprilla@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 17 de julio de 2025 09:34

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano
<Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Gustavo
Andrés Fernandez Calderdn <gfernandez@gha.com.co>

Asunto: RE: SOLICITUD DE ANTECEDENTES - SGC 11099 - 2025-00632, MARLENY CORREA DE OROZCO - SEBASTIAN JIMENEZ OROZCO - OSCAR JIMENEZ OROZCO Y OTRO vs LA
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA S.A.

Buen dia para todos,
Atendemos s su solicitud de la siguiente manera:

1. En cuanto a la remision del condicionado y la poliza Viida Grupo No. AA000656 orden106, se informa que estos documentos fueron
remitidos el pasado 01 julio y estan en la carpeta compartida:
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o VIDA GRUIPO_ASDOCESS (1) (TLpdt s julic Mathalya Lasprila 357 KB Ba Campartica
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Comen_ Mg

prilla - Outhonkpdt i julic Mathalya Lasprila 559 KR 8 Compartica

2. Se remiten los documentos :
o Accién de tutela con radicado No. 66001- 40-71-002-2023-00146-00
« Fallo de la tutela con radicado No. 2023-00146
e poliza Viida Grupo No. AA000656 orden 93

3. En cuanto los documentos &
« Derecho de peticién radicado por Sebastidn Jiménez, el 11 de mayo de 2023
« Larespuesta al derecho de peticién de mayo de 2023
« Pronunciamiento efectuado por la Equidad ante la tutela de mayo de 2023

Informo que la tutela fue atendida por la ex funcionaria Diana Pedrozo mediante CRM 0000083107 no obstante al validar en el aplicativo se
tiene que no adjunto los soportes, y tampoco fueron ciompartidos al analista de la epoca, por lo que no contamos con dicha
documentacion.

Cordialmente,

Nathalya Lasprilla Herrera | Abogada Legal Judicial - Telefono (601) 917 2127

www.laequidadseguros.coop

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado: jueves, 17 de julio de 2025 8:22

Para: Nathalya Lasprilla <Nathalya.Lasprilla@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>; Camilo Montano
<Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Gustavo
Andrés Fernandez Calderén <gfernandez@gha.com.co>

Asunto: RV: SOLICITUD DE ANTECEDENTES - SGC 11099 - 2025-00632, MARLENY CORREA DE OROZCO - SEBASTIAN JIMENEZ OROZCO - OSCAR JIMENEZ OROZCO Y OTRO vs LA
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA S.A.

Estimados,
Doctores.

Cordial saludo,
Comedidamente nos pueden compartir el condicionado de la pdliza adjunta. Quedamos atentos a sus valiosos comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Nathalya Lasprilla <Nathalya.Lasprilla@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 1 de julio de 2025 11:19

Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Darlyn
Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

Asunto: RE: SOLICITUD DE ANTECEDENTES - SGC 11099 - 2025-00632, MARLENY CORREA DE OROZCO - SEBASTIAN JIMENEZ OROZCO - OSCAR JIMENEZ OROZCO Y OTRO vs LA
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA S.A.

Buen dia para todos,
Comparto lo solicitado DSGC 11099
Cordialmente,

Nathalya Lasprilla Herrera | Abogada Legal Judicial - Telefono (601) 917 2127

www.laequidadseguros.coop

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 27 de junio de 2025 15:00

Para: Nathalya Lasprilla <Nathalya.Lasprilla@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Darlyn
Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RE: SOLICITUD DE ANTECEDENTES - SGC 11099 - 2025-00632, MARLENY CORREA DE OROZCO - SEBASTIAN JIMENEZ OROZCO - OSCAR JIMENEZ OROZCO Y OTRO vs LA
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA S.A.

Buena tarde Nathalya,
Agradezco tu colaboracion con la remision de antecedentes correspondiente al SGC 11099.
Gracias.

Cordialmente,

lvan Camilo Montaiio Bustos | Coordinador Judicial
B(601) 5922929 | = Cra. 9A # 99 - 07 Piso 14| Horario de Atencién: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
>4 ivan.montano@laequidadseguros.coop | [=7  www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaie, favor reenviarlo y borrar el mensdije recibido inmediatamente. La compariia no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pagina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner 3Qué hacer en caso de siniestro?

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado: Jueves, 26 de Junio de 2025 14:59

Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Asunto: SOLICITUD DE ANTECEDENTES - SGC 11099 - 2025-00632, MARLENY CORREA DE OROZCO - SEBASTIAN JIMENEZ OROZCO - OSCAR JIMENEZ OROZCO Y
OTRO vs LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA S.A.

Estimados,
Doctores.

Cordial saludo,
En atencidn al proceso de la referencia, comedidamente elevamos solicitud de antecedentes, teniendo en cuenta lo siguiente:
HECHOS:

e El 16 de septiembre de 2020 la sefiora Gloria Lorena Orozco, fue incluida como asegurada dentro de la Pdliza Seguro Vida Grupo No.

AA000656 y certificado No. AA024177, orden 93, donde figura como tomador la Cooperativa de los Profesionales Coasmedas.

El seguro No. AA0O00565 cuenta con un amparo de muerte, con un valor asegurado de $50.000.000

Afirma el extremo demandante que, la sefiora Gloria Lorena Orozco, dejdé como beneficiarios a los sefores Marleny Correa de Orozco,

Sebastian Jiménez Orozco, Oscar Jiménez Orozco y Cristian Andrés Jiménez Orozco, con una proporciéon del 25% a cada uno.

El 20 de agosto de 2022 la sefiora Gloria Lorena Orozco.

El 20 de febrero de 2023, los beneficiarios, presentaron presunta reclamacién ante la compaia, con el propicito de afectar el seguro y

pretender el pago del amparo por muerte. El 23 de febrero de 2023 la Equidad acuso recibido de la reclamacion.

e el 15 de marzo de 2023 la Equidad solicité la entrega de una serie de documentos para el estudio de la presunta reclamacién. el 27 de maro
de 2023 los documentos solicitados fueron enviados a la compafia aseguradora.

o Afirma la activa que, desde el 27 de abril de 2023 la Equidad debid conocer de la reficencia de la sefiora Gloria Lorena Orozco, y tenia que
dar respuesta a la reclamacién. Sin embargo, nunca ha solicitado judicialmente la declaratoria de la nulidad relativa del Seguro de Vida
Grupo No. AA000656.

e Exponen los demandantes que, desde el 28 de abril de 2023 la Equidad se encuentra en mora, frente al pago del amparo bdsico de muerte,
con ocasion al fallecimiento de la sefiora Gloria Lorena Orozco.

e El 11 de maro de 2023 los hoy demandantes presentaron accion de tutela por falta de respuesta a la reclamacién presentada ante la
Equidad.

* El 16 de mayo de 2023, la Equidad objetd el pago, alegando la reticencia, lo que genera la nulidad del contrato de seguro por lo dispuesto
en el Art. 1058 del C. Co.

e Desde el 16 de mayo de 2023, la Equidad nunca ha solicitado la declaratoria de nulidad del contrato de seguro, por la reficencia en la que
incurrié la sefora Gloria Lorena Orozco.

e El 19 de febrero de 2025, los demandantes presentaron solicitud de audiencia de conciliacién, fecha desde la cual se encuentra suspendido
el término de prescripcion.

e Desde el 28 de abril de 2025, afiirma la activa que, se encuentra saneado de toda nulidad relativa derivado de la reficencia de la

asegurada Gloria Orozco por efectos de la prescripcién ordinaria.

Segun los demandantes, desde el 17 de mayo de 2025, la Equidad se encuentra nuevamente saneada toda nulidad relativa.

el 19 de mayo de 2025 se realizd la audiencia de conciliacion.

PRETENSIONES:
Declaraciones

* Se declare que el seguro de vida grupo No. AA000656, estaba vigente para la fecha en la cual la sefora Gloria Lorena Orozco falleciod, es

decir el 20 de agosto de 2022.

Se declare que el seguro de vida grupo No. AA000656, cuenta con un amparo bdsico de muerte por un valor de $50.000.000

Se declare que para el 20 de agosto de 2022 se presentd siniestro por amparo de muerte, con ocasién al fallecimiento de la sefiora Gloria

Orozco

¢ Se declare que la Equidad incumplié su obligacién condicional contenida en el seguro de vida grupo No. AA000656, por el no pago del
amparo de muerte en favor de los demandantes.

e Se declare que desde el 28 de abril de 2025 a la Equidad se le configurd la prescripcién ordinaria para alegar la nulidad relativa del
contrato.

e Se declare que desde el 17 de mayo de 2025, a la Equidad se le configurd la prescripcidon ordinaria para alegar la nulidad relativa del
contrato.

e Se declare que desde el 28 de abril de 2025 se encuentra saneado el seguro de vida grupo No. AA000656 para declarar cualquier nulidad
relativa.

¢ Se declare que desde el 17 de mayo de 2025 se encuentra saneado el seguro de vida grupo No. AA000656 para declarar cualquier nulidad

relativa.

Se declare que la Equidad adeuda $50.000.000 en favor de los demandantes.

Se declare que desde el 28 de abril de 2025, la Equidad se encuentra en mora, por el no pago del amparo bdsico de muerte en favor de los

demandantes.

Condenatorias
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* Se condene a la Equidad al pago de $50.000.000 por concepto de amparo bdsico de muerte, contenido dentro del seguro de vida grupo
No. AA000656, en favor de los beneficiarios.

* Se condene a la Equidad a pagar los intereses moratorios desde el 28 de abril de 2023, por el no pago del amparo bdsico de muerte. Para la
radicacion de la demanda, los mismo ascienden a la suma de $29°949.965,7

¢ Se condene en costas y agencias en derecho.

ANTECEDENTES:

De acuerdo con lo dicho, solicitamos amablemente a la Equidad Seguros de Vida, remitir los antecedentes correspondientes a la pdliza
AA000656, asi:

e Caratula de la pdliza

e Renovaciones

¢ Clausulado general y particular

¢ Escrito de reclamacion presentado por los demandantes

¢ Objecién presentada por la Equidad

e Historia clinica de la sefiora Gloria Lorena Orozco

e Fallo de la accién de tutela

e Los demds documentos pertinentes para el buen ejercicio de defensa del caso.

Por lo anterior, indicamos que, la fecha limite para contestar la demanda es el 15 de julio 2025, quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios,
muchas gracias.

Cordialmente,
Juan Pablo Medina Campifo
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sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Alisson Cortes <Alisson.Cortes@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 9:32

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: SGC 11099 NOTIFICACION PRESENTACION DEMANDA MARLENY CORREA DE OROZCO y Otros

Buen dia, GHA

Remito nUmero de asignacion en SGC 11099 para el proceso en referencia:

SGC ABOGADO DEMANDANTE DEMANDADO

MARLENY CORREA DE OROZCO,
SEBASTIAN JIMENEZ OROZCO,
11099 HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S OSCAR JIMENEZ OROZCO LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.

CRISTIAN ANDRES JIMENEZ OROZCO

Cordialmente,

Alisson Gisell Cortes Pinzon | Auxiliar de indemnizaciones
(601) 917 2127 Ext. 1138 | Carrera 9 A # 99-07 | Horario de atencién: lunes a jueves 7:00 a.m. — 4:00 p.m. Viernes 7:00a.m. — 3:00pm
Alisson.Cortes@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Ciudad — Colombia
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusion, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>

Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2025 2:44 p. m.

Para: Alisson Cortes <Alisson.Cortes@laequidadseguros.coop>; Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: NOTIFICACION PRESENTACION DEMANDA MARLENY CORREA DE OROZCO y Otros

Buen dia Alisson,
Por favor crear SGC para la firma GUSTAVO HERRERA GHA.

Gracias.

De: Rueda Abogados <jvanruedag@hotmail.com>

Enviado el: lunes, 19 de mayo de 2025 11:38 a. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>
Asunto: NOTIFICACION PRESENTACION DEMANDA MARLENY CORREA DE OROZCO y Otros

Sefiores
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.
notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop

Me permito notificarle personalmente la demanda interpuesta por la seiora MARLENY CORREA DE OROZCO y Otros en su contra; la cual se encuentra en
proceso de admision ante el JUZGADO CIVIL MUNICIPAL (Reparto) en la ciudad de Pereira. (art. 06 Ley 2213 de 2022)

Asi las cosas, adjunto:

1. Demanda en formato PDF.

2. Poder para actuar en mensaje de datos y en formato PDF.

3. Las pruebas relacionadas como Documentales en formato PDF.
Favor confirmar recibido.

Cordialmente,

IVAN DARIO RUEDA GUTIERREZ
C.C. No. 1.088.298.053
T.P. No. 240.980 del C.S. de la J.

@

Especialistas en Derecho de Seguros

Especialistas en Responsabilidad Civil y del Estado
Calle 20 No. 6-30 of. 405

Pereira

Cel. 317 370 7495

www.ruedaabogados.com

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEQY Tc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAKdbP63nnO5E0J3jh0p40Gg%3D
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