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RV: Indicaciones RE: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL SINEISTRO 10304865

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Vie 13/06/2025 19:14
Para Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
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EXTRAJUDICIAL

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 16:41
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;
Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>
Asunto: RE: Indicaciones RE: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL SINEISTRO 10304865
 
Estimada Doctora Jazmín, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo que la audiencia programada para el día 12 de junio, no se llevó a cabo, debido
a que antes de la audiencia, las partes presentaron contrato de transacción.

Por lo anterior, la fiscalía decidió suspender la diligencia y ordenar el archivo definitivo de la
investigación penal.

Cordialmente

Nestor Ricardo Gil Ramos
Abogado Senior
TEL: 318 324 7269

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB Ed. St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 5 de junio de 2025 17:03
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;
Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones RE: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL SINEISTRO 10304865
 
Cordial saludo,
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 12 de junio de 2025, a las 10:30 hras
 
Siniestro 10304865
Caso OnBase: 208687
Póliza: AA056481
Producto: Auto plus Falabella 011725
Tomador: OSPINA DE DURAN VIELA ISABEL
Asegurado: OSPINA DE DURAN VIELA ISABEL
Prima: Ok
Placa: CGO472
Interés asegurable: ok
Amparos afectados: LUC
Valores asegurados: $4.000.000.000
Fecha del siniestro: 26 de enero de 2023
Fecha de aviso: 15 de agosto de 2024
Pretensiones: $71.034.942 
Conductor: Oscar Estiven Torres García
Rad Fiscalía 050016099166202313274 fiscalía 86 local de Medellín
 
Convocante: ANDRES FELIPE BEDOYA DAVID
 
Antecedentes:
 
IPAT, se confirma fecha de ocurrencia, accidente ocurre en la cra 61 entre calle 55 y 54 Medellin
VH 1 asegurado CGO472 conductor Oscar Estiven Torres García
VH 2 EHO28E tercero conductor Andres Felipe Bedoya David,
Codificación para el vehículo ASEGURADO 112 "no respetar prelación de la vía"
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fallo contravencional en contra del asegurado
 
Reclamo presentado por CRISTIAN BENEDETTY OSPINA en representación de ANDRES FELIPE BEDOYA
DAVID edad, 24 años, víctima directa, indica devengar 1
SMLMV más prestaciones, no aporta documento que acredite lo pretendido, tampoco aporta planilla
de seguridad social.
 
DML: No aporta
Envía hoja 2 de un dictamen, pero no se observan datos de la persona valorada, a su vez indica una
incapacidad provisional de 20 días con secuelas a determinar.
 
Diagnóstico Clínico: presenta trauma y estigmas faciales con laceraciones en región submentoniana
izquierda y derecha, abrasión en surco nasolabial izquierdo, refiere contusión en región lumbosacra y
pelvis, trauma y edema en muñeca derecha, dolor a la palpación en apófisis espinosas lumbares
"fractura intraarticular del radio, sin desplazamiento significativo o escalón" y "fractura
no desplazada de la apófisis estiloides del cubito
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que nos asiste ánimo conciliatorio, Ofrecer $1.500.000 solo por las lesiones dado que no acreditó
propiedad de la moto. Importante aporte DML definitivo y completo.
 
Favor No permitir suspensiones ni aplazamiento, solicitar acta de no acuerdo. En caso de no estar de
acuerdo: Debe presentar reconsideración formal por la página de La Equidad Seguros y aportar
información que permita acreditar la cuantía de la perdida.
 

 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de
revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Jazmin Mojica – Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s),
quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado,
cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será
sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje
recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus
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informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del
autor.
 
 
De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2025 4:35 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
CC: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;
Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL SINEISTRO 10304865
 
Estimada Doctora Jazmín, reciba un cordial saludo.
 
Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo jurídico y manifestamos que
aceptamos gustosos la asignación de representar a la aseguradora en la audiencia de
conciliación que se llevará a cabo en la Fiscalía Local 86 de Medellín, el día 12 de junio de
2025 a partir de las 10:30 a.m.
 
Con el fin de cumplir a cabalidad con la asignación, rogamos nos compartan los antecedentes
del siniestro y las indicaciones para el caso.
 
Estaremos atentos a suministrar cualquier información adicional sobre el particular.
 
Cordialmente
 
 

Nestor Ricardo Gil Ramos
Abogado Senior
TEL: 318 324 7269

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB Ed. St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

 

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 16:06
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL SINEISTRO 10304865
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 12 de junio de 2025 a las 10:30 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atención de la misma.
 Cordialmente
 Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2025 3:54 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL
 
 
 
De: Gloria Elena Rodas Palacio <gloria.rodas@fiscalia.gov.co>
Enviado el: lunes, 19 de mayo de 2025 4:30 p. m.
Para: manueagalvis@gmail.com; ASTRIDMILENADAVID@hotmail.com; benedettyabogados@gmail.com; elditank-
8-5@hotmail.com; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>; onequidad@laequidadseguros.coop
Asunto: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL
 

Medellín, 19 de Mayo  de 2025
Spoa: 050016099166202313274
 CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL
 Señor(a):
QUERELLANTE(A)/ DENUNCIANTE(A):
ANDRES FELIPE BEDOYA DAVID
EMAIL: manueagalvis@gmail.com
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                ASTRIDMILENADAVID@HOTMAIL.COM
 
APODERADO VÍCTIMA
CRISTIAN BENEDETTY OSPINA
EMAIL: benedettyabogados@gmail.com
 
 Señor(a):
QUERELLADO(A)/DENUNCIADO(A):
OSCAR ESTIVEN TORRES GARCIA
EMAIL: elditank-8-5@hotmail.com
 
Señor(a):
Dueña del vehículo
YURANI VASQUEZ RODRIGUEZ
EMAIL:
 
 
Señores:
ASEGURADORA
EQUIDAD SEGUROS
EMAIL: notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop
                onequidad@laequidadseguros.coop
 
 
           
Asunto: Citación a diligencia de conciliación – agotamiento del requisito de procedibilidad de
la acción penal art. 522 ley 906 de 2004 (CPP).

 
Cordial saludo,
 
Actuaciones:

 
En la Fiscalía 86 local de Medellín adscrita al grupo querellables, se tramita las siguientes diligencias
(querella):
 
 

Tipo penal (presunto delito): LESIONES CULPOSAS
Spoa: 050016099166202313274
Querellante/denunciante: ANDRES FELIPEBEDOYA DAVID
Querellado/denunciado: OSCAR ESTIVEN TORRES GARCIA
Fecha del hecho: 26 De Enero De 2023
Fecha presentación de la querella: 3 De Febrero De 2023
Etapa: Pre procesal – querellable.
PLACA: CGO 472

 
Tipo penal querellable (art. 74 CPP).

 
El presunto delito que motiva estas diligencias, se encuentra listado en el art. 74 de la ley 906 de 2004,
por lo tanto tiene la connotación especial de ser querellable.
 
Conciliación pre procesal (art. 522 CPP).
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Por tratarse de un tipo penal (presunto delito) querellable, se tiene que realizar una audiencia de
conciliación pre procesal, como requisito para proceder con el ejercicio de la acción penal. (Art. 522
CPP). Dicha diligencia se realiza de a acuerdo con los principios de la justicia restaurativa, para que las
partes encuentren fórmulas de arreglo que los beneficien.
 
Citación:  

 
Para agotar el requisito de procedibilidad de la acción penal, le notifico que deberá presentarse a esta
Fiscalía, en la fecha que seguidamente se relaciona.
 

Tipo de diligencia: Audiencia de conciliación pre procesal – agotamiento del
requisito de procedibilidad de la acción penal (art. 522 CPP)

Fecha: Día: 12 Mes: junio año: 2025
Hora: 10:30 AM
Lugar: Fiscalía 86 local de Medellín – grupo querellables.

 
Dirección: Calle 54 nro. 49- 120 piso 4 oficina 422 Edificio Torre
Diplomática (cerca al parque Bolívar -  en el centro de Medellín).
Tel: 5903108 ext. 43837.

Forma de
realización:

VIRTUAL

 
Consecuencias de la inasistencia a la diligencia.

 
2.      Para el Querellante:

La inasistencia injustificada del querellante, se considerará como una falta de interés en el trámite de su
querella y como un desistimiento de la misma art. 522 C.P.P; por lo que se ordenará archivo de las
diligencias.
 
2. Para el querellado(a):
La inasistencia injustificada del querellado, dará lugar a considerar agotado el requisito de procedibilidad
de la acción penal, lo cual motivará el inicio de la acción penal, si a ello diere lugar.
 
Observaciones:
No se requiere la asistencia con abogado, pero si usted cuenta con uno, deberá notificarlo y presentarse con
este(a).
 
Cordialmente,
 

 

Gloria Elena Rodas Palacio.
Asistente de Fiscal II.
 

 
FISCALIA 86 LOCAL DE MEDELLÍN – GRUPO QUERELLABLES.

Calle 54 # 49-120 piso 4 oficina 422 Ed. Torre Diplomática  - (Centro de Medellín)
Tel: 5903108 exts. 43837

Email: juan.cardonav@fiscalia.gov.co; gloria.rodas@fiscalia.gov.co
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FISCALIA 86 LOCAL DE MEDELLÍN – 
Unidad de Conciliación pre procesal (UCPP)

Dirección: 
Calle 54 # 49-120 piso 4 of. 422 Ed. Torre Diplomática - Centro de Medellín.

Teléfono: 
5903108 extensiones: 43825- 43837

Correos:
Despacho: fis86locmedell@fiscalia.gov.co

Asistente: gloria.rodas@fiscalia.gov.co
Fiscal: juan.cardonav@fiscalia.gov.co 

 
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN:  Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la
Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es
el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido.

3/7/25, 8:50 a.m. Correo: CAD GHA - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAAQUkvvDuMJBn7Yv2lBTY%2FU… 8/8

mailto:fis86locmedell@fiscalia.gov.co
mailto:gloria.rodas@fiscalia.gov.co
mailto:juan.cardonav@fiscalia.gov.co

