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Acuerdo entre Bimbo, Ruiz & Segura, Francisco Ruiz y Dotamoda.

Desde Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Fecha Lun 24/02/2025 16:00
Para Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves

<dmunoz@gha.com.co>
CC Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Buenas tardes, estimadas doctoras. 

Amablemente remito para su conocimiento. Igualmente, confirmo que el día de hoy me reuní con Paola
y le expliqué el contexto del caso. 

Cordialmente, 

Mariana Rubio Sandoval
Judicante Auxiliar Jurídico

Email: mrubio@gha.com.co |  304 396 5254
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice:  The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
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  Caution external email/Precaución email externo/Attention courriel externe

in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Natalia Vasquez Bustamante <natalia.vasquez@grupobimbo.com>
Enviado: lunes, 24 de febrero de 2025 3:54 p. m.
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Asunto: RV: Acuerdo entre Bimbo, Ruiz & Segura, Francisco Ruiz y Dotamoda.
 
Hola Gustavo, buenas tardes:
 
Te reenvío la respuesta del señor Francisco Ruiz. Teniendo en cuenta lo anterior, considero oportuno solicitar las
pruebas anticipadas conversadas. Sin embargo, quedo atenta me confirmes si tienes una idea diferente y si
consideras oportuno darle respuesta.
 
Cordial saludo,
 

Natalia Vásquez Bustamante
General Counsel and Head of Compliance
BCO
C.+57 310 7330628
www.grupobimbo.com

 
 
De: Francisco Ruiz Vargas. <dotamoda@gmail.com>
Enviado el: domingo, 23 de febrero de 2025 03:31 p. m.
Para: Natalia Vasquez Bustamante <natalia.vasquez@grupobimbo.com>; CARLOS ALBERTO SALCEDO DIAZ
<carlos.salcedo@grupobimbo.com>; SANDRA LILIANA ACOSTA CASTIBLANCO <bcosacoscas@grupobimbo.com>
CC: gerencia@dotamoda.com
Asunto: Re: Acuerdo entre Bimbo, Ruiz & Segura, Francisco Ruiz y Dotamoda.
 

Estimada Natalia, reciba un cordial saludo.
 
Como les he manifestado en todas nuestras reuniones, mi prioridad  es devolverles lo
más pronto posible el dinero depositado por Uds. en nuestra cuenta; desafortunadamente el
acuerdo verbal al que llegamos no era el mismo que Ud. me envió por escrito  para firmar,
motivo por el cual me declare impedido para firmar dicho documento,a pesar de que le
solicité muy amablemente la corrección del mismo, no obtuve respuesta positiva de su parte.
Debido a lo anterior, mi aliado comercial DOTAMODA SAS, desistió de la idea de fabricar para
uds. la dotación en las condiciones pre-acordadas.
En noviembre pasado les propuse que me recibieron dos carros que tenía por valor
aproximado de $280.000.000, pero no me los aceptaron, les reitero mi ofrecimiento a
comienzos de enero pero no recibí respuesta;  en este momento esos vehículos ya no los
tengo dado que los entregue a otros terceros a los que les debía dinero.
En mi propuesta inicial les dije que  de mis recursos propios yo podía devolverles $50.000.000
anualmente, esa propuesta sigue en pie,  por eso en Enero pasado les deposite los primeros
$10.000.000, y en el transcurso del año les ire haciendo mas abonos de tal manera que a 31
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de diciembre de 2025 espero haber completado los primeros $50.000.000, y así sucesivamente
por los siguientes años hasta terminar.
Lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo en pro de una devolución más pronta del
dinero,  pero puede estar ud. segura que el dinero se les devolverá en su totalidad.
Cualquier duda o inquietud con gusto la atenderé en este mismo correo.
 
Saludos cordiales
 
LUIS F. RUIZ.
 
El vie, 21 feb 2025 a las 9:09, Natalia Vasquez Bustamante
(<natalia.vasquez@grupobimbo.com>) escribió:

Estimado Francisco, buenas tardes:
 
Acusamos el recibo de su correo y del abono de $10.000.000 imputable a la deuda que tienen con
Bimbo de Colombia, quedando un saldo por concepto de capital de  $353.590.169, sin incluir
intereses o la indexación correspondiente.
 
Sin embargo, debemos aclarar que a pesar de las conversaciones que hemos tenido aún no se ha
alcanzado un acuerdo respecto de una especie de programa o plan para hacer la devolución a la que
están obligados y por ende rectificamos lo que menciona sobre el particular en su correo. Por el
contrario, aunque hasta finales del año pasado estuvimos en conversaciones procurando un acuerdo
preliminar de pago, el mismo no se perfeccionó por cuanto ustedes no suscribieron el acuerdo final
alcanzado, a pesar de lo conversado en diversas reuniones.
 
En virtud de lo anterior, y considerando su comunicación y el abono parcial, que revelan su intención
de pagar estaríamos dispuestos a analizar la posibilidad o viabilidad de establecer unas condiciones
que eventualmente permitan llegar a un acuerdo respecto de su deber jurídico de pagar el total de la
deuda. Dado que no es posible para Bimbo aceptar la dación en pago sugerida en su comunicación,
podríamos analizar la posibilidad de que los vehículos a los que usted alude sean enajenados por su
cuenta y riesgo y con el producto de la venta, el importe que se obtenga se imputaría a su obligación,
para lo cual deberán hacer entrega de esos bienes a un concesionario, especificando en las
condiciones del depósito de los mismos que cuando se realice la venta, el precio que reciban por ese
concepto les sea entregado en su totalidad e irrevocablemente a Bimbo de Colombia S.A.
  
Para avanzar en el estudio agradecemos compartir en el menor tiempo posible los siguientes
documentos:  

Certificado actualizado de tradición de los vehículos con las constancias de pago del impuesto
de rodamiento 

Información del kilometraje y demás condiciones tecno mecánicas, incluida la revisión oficial,
de esos vehículos.

Acreditación de que no se encuentran pendientes pagos de multas o partes por infracciones.
Quedamos atentos a sus comentarios.
 
Cordial saludo,
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Natalia Vásquez Bustamante
General Counsel and Head of Compliance
BCO
C.+57 310 7330628
www.grupobimbo.com

 
 
De: Francisco Ruiz <dotamoda@gmail.com>
Enviado el: lunes, 13 de enero de 2025 09:27 a. m.
Para: Natalia Vasquez Bustamante <natalia.vasquez@grupobimbo.com>
CC: gerencia@dotamoda.com; CARLOS ALBERTO SALCEDO DIAZ <carlos.salcedo@grupobimbo.com>; RICARDO
ANDRES VARGAS PARDO <ricardo.vargas@grupobimbo.com>; SANDRA LILIANA ACOSTA CASTIBLANCO
<bcosacoscas@grupobimbo.com>
Asunto: Re: Acuerdo entre Bimbo, Ruiz & Segura, Francisco Ruiz y Dotamoda.
 

 
Cordial Saludo. 
 
Adjunto envío copia de la consignación bancaria  del 10/01/2025 realizada en Efectivo por
Ruíz y Segura SAS  por valor de $10.000.000.- (Diez Millones de Pesos) el cual es el primer
depósito, como parte del programa de devolución   al mayor valor depositado por Bimbo De
Colombia  a la cuenta de Ruíz y Segura SAS.  Así mismo, le reiteró la propuesta que le hice
a la Sra Natalia Vázquez en el cual le propuse que me recibienran en parte de pago dos
carros que tengo,  un Mercedes Benz GLC250 mod 2015,  y una camioneta Porsche modelo
2016.  Los cuales están avaluados en $260.000.000.  además seguimos abiertos a la
posibilidad de elaborar la dotación de su empresa lo cual nos permitirá  devolver el dinero
más rápido. 
 
Saludos Cordiales.  
 
 
LUIS FRANCISCO RUÍZ .  
 
 
Enviado desde mi iPhone
 

El nov 20, 2024, a la(s) 18:43, Natalia Vasquez Bustamante
<natalia.vasquez@grupobimbo.com> escribió:

﻿
Estimados Francisco y Raul:
 
De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas, les enviamos adjunto el
documento que contiene las obligaciones y compromisos de las partes con la
finalidad de acordar el pago de la deuda pendiente.  Este documento les será
enviado a través de docusign en las próximas horas, para que sea firmado por
ustedes dentro de las 48 horas siguientes a su envío. En caso de no recibir la
totalidad de las firmas en dicho plazo, entenderemos que no están de acuerdo
con las condiciones establecidas y daremos por cerrado nuestro ciclo de acuerdo
directo y las reuniones coordinadas.
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Atentamente,
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Natalia Vásquez Bustamante
General Counsel and Head of Compliance
BCO
C.+57 310 7330628
www.grupobimbo.com
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