10/7/25, 8:04 Correo: CAD GHA - Outlook

[5 Outlook

RV: INSTRUCCIONES AUDIENCIA : Citacién audiencia de conciliacidn extrajudicial SANDRA
MARCELA GOMEZ CEBALLOS SINIESTRO 10315681

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Mié 25/06/2025 10:16
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

[|]J 1 archivo adjunto (119 KB)
FORMATO CONSTANCIA DE ASISTENCIA AUDIENCIA DE CONCILIACION SANDRA - (1).pdf;

EXTRAJUDICIAL

De: Mayra Alejandra Diaz Milldn <mdiaz@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 25 de junio de 2025 8:23

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz
Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Laura Andrea Cruz Rincén <Icruz@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>

Asunto: RV: INSTRUCCIONES AUDIENCIA : Citacién audiencia de conciliacién extrajudicial SANDRA MARCELA
GOMEZ CEBALLOS SINIESTRO 10315681

Buen dia, estimada Dra. Jazmin.

Comedidamente informamos que el dia 24 de junio de 2025, se asiste a la audiencia programada del
siguiente proceso:

Siniestro 10315681

Caso OnBase: 223764

Fecha del siniestro: 10 de febrero de 2025
Fecha de aviso: 12 de febrero de 2025

Péliza: AA016310

Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: COOP TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA
Asegurado: BECERRA MOTTA MARIO ALBERTO
Prima: Ok

Placa: STX134

Amparos afectados: Dafios a bienes de terceros
Valores asegurados: 100 SMMLV 2025
Deducible DBT: 10% min $1.423.500
Pretensiones: $ 4.617.470

Convocante: SANDRA MARCELA GOMEZ CEBALLOS
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Etapas surtidas:
1. Verificacidn de asistencia, no asiste el convocado JORGE ARMANDO CARVAJAL NEIRA.
2.Se corre traslado a las partes para que se pronuncien. se comunica a la parte convocada la

postura, el asegurado ratifica que esta dispuesto asumir el pago del deducible, sin embargo, la
parte convocante no muestra intereses en aceptar la propuesta.

3. En esta instancia, el conciliador interrumpe para sefialar que se va elevar el acta de inasistencia
del sefior JORGE ARMANDO CARVAJAL NEIRA, a la espera de que allegue la justificacion y se da
por terminada la misma.

Quedamos atentos a cualquier novedad.

Cordialmente,
Mayra Alejandra Diaz Millan
H E R R E R A Abogada Junior
TEL: 324 248 3923

ABOGADOS & ASOCIADOS

Bogotéa - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

in assaciation with CLYDE & CO Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 2.12 | +57 315 577 6200

Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 17 de junio de 2025 9:52

Para: Laura Andrea Cruz Rincdn <lcruz@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria
Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Darlyn Marcela
Munoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: RE: Citacion audiencia de conciliacién extrajudicial SANDRA MARCELA GOMEZ CEBALLOS SINIESTRO
10315681

Cordial saludo

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia reprogramada
para el 24 de junio de 2025, a las 10:00 hrs.
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Siniestro 10315681

Caso OnBase: 223764

Fecha del siniestro: 10 de febrero de 2025

Fecha de aviso: 12 de febrero de 2025

Pdliza: AA016310

Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: COOP TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA
Asegurado: BECERRA MOTTA MARIO ALBERTO
Prima: Ok

Placa: STX134

Amparos afectados: Danos a bienes de terceros
Valores asegurados: 100 SMMLYV 2025

Deducible DBT: 10% min $1.423.500

Pretensiones: $ 4.617.470

Convocante: SANDRA MARCELA GOMEZ CEBALLOS
Antecedentes:

PROPIETARIO/RECLAMNTE: SANDRA MARCELA GOMEZ CEBALLOS

PROPIETARIA PLACA PIT192

DECLARACION EXTRAJUICIO NO SE ENCUENTRTA ASEGURADO, SE VALIDO EN GACELA
AVISO DEL ASEGUGURADO, FOTOS Y VIDEO DEL SITIO DEL ACCIDENTE, RESPONSABILIDAD DEL
ASEGURADO

Vrreclamado COTIZACION AJUSTADA

Repuestos $2.326.186 $2.326.816

Mano de obra $ 1.434.048  $ 838.000

Subtotal $3.760.234  $3.164.816

IVA $714.444 $ 601.315

Total cotizaciéon $ 4.474.678  $ 3.766.131

Fras cotizacion $ 142.800 $ 142.800

Pérdidaind $4.617.478  $3.908.931

Deducible $1.423.500 $1.423.500
Indemnizacion $ 3.193.978  $2.485.431

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio. Ofrecer hasta $2.485.431=, segun ajuste liquidacién, menos
deducible

Favor No permitir suspensiones ni aplazamiento, solicitar acta de no acuerdo. En caso de no estar de
acverdo: Debe presentar reconsideracion formal por la pdgina de La Equidad Seguros y aportar
informacién que permita acreditar la cuantia pretendida.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de
revisar el caso.

Cordialmente
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Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Jazmin Mojica - Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop | + www.lgeguidadseguros.coop .
Bogotd D.C.— Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacidén contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos,
es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd
dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacién. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién,
difusién, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es
responsable por la fransmision de virus informdaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya
gue estas son exclusivas del autor.

De: Laura Andrea Cruz Rincoén <lcruz@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 23 de mayo de 2025 10:44 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria
Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Darlyn Marcela
Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: RE: Citacion audiencia de conciliacién extrajudicial SANDRA MARCELA GOMEZ CEBALLOS SINIESTRO
10315681

Apreciada Dra. Jazmin.

Cordial saludo,

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para
asistir a la audiencia de conciliacion del asunto de la referencia, la cual se llevdé a cabo de
manera presencial, el dia24 de junio de 2025 a las 10:00am CENTRO DE CONCILIACION
DE LA POLICIA NACIONAL SEDE BUCARAMANGA.

A continuacion se realiza breve resumen de los hechos y pretensiones que sustentan la
solicitud de conciliacion:
HECHOS.

1.El dia 10 de febrero de 2025 siendo aproximadamente las 19:30 horas conducia mi vehiculo
clase AUTOMOVIL, marca FORD, linea FIESTA, modelo 2018, color ROJO METALICO, placas
PIT-192, en sentido Floridablanca — Piedecuesta, sentido norte-sur, presentandose trafico lento
debido una congestidn por accidente de transito con un fallecido en el sector de la Universidad
Pontificia Bolivariana.

2.
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PRETENSIONES
Se pretende por la parte convocante la suma de $5.670.65901.469.592, por concepto de
perjuicios patrimoniales , detallados de la siguiente manera:

-Dafio emergente: e $5.670.659

Frente al particular es preciso sefnalar que la solicitud de conciliacion es presentada por
SANDRA MARCELA GOMEZ CEBALLO

Finalmente, solicitamos el favor nos envienla pdliza y su condicionado, la reclamacion
presentada ante la companfia y su correspondiente respuesta, ylos demas antecedentes que
tenga la Compania del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

Laura Andrea Cruz Rincén

H E R R E R A Auxiliar Juridica

ABOGADOS & ASOCIADOS EL 3125970762
Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

in agsociition with CLYDE & CD Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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De: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 9:47

Para: Laura Andrea Cruz Rincon <lcruz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>

Asunto: RV: Citacidn audiencia de conciliacion extrajudicial SANDRA MARCELA GOMEZ CEBALLOS SINIESTRO
10315681

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliaciéon prejudicial
citada para el 24 de junio de 2025 a las 10:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atencién de la misma.

Cordialmente
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023

* audiencias@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop
Bogo‘ré D.C.- Colombia
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&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no

es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaije es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmisién de virus informdaticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 22 de mayo de 2025 6:37 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: Citacion audiencia de conciliacion extrajudicial SANDRA MARCELA GOMEZ CEBALLOS VS
COTRASANGIL LTDA'Y OTROS

De: MIGUEL ANGEL AREVALO SALAZAR <correoseguro@e-entrega.co>

Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2025 9:25 a. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>

Asunto: Citacién audiencia de conciliacidn extrajudicial SANDRA MARCELA GOMEZ CEBALLOS VS COTRASANGIL
LTDA'Y OTROS

IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es Unicamente para notificacion

electronica.

Seior(a)
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LA EQUIDAD SEGUROS

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electronico seguro y certificado de parte de MIGUEL
ANGEL AREVALO SALAZAR, quien ha depositado su confianza en el servicio de
correo electronico certificado de e-entrega para hacer efectiva y oportuna la entrega
de la presente notificacion electronica.

Con la recepcion del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha
sido notificado para todos los efectos segun las normas aplicables vigentes,
especialmente los articulos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el contenido del mensaje recibido, usted debe hacer click en el
enlace que se muestra a continuacion:

Ver contenido del correo electrénico
Enviado por MIGUEL ANGEL AREVALO SALAZAR

Correo seguro y certificado.
Copyright © 2025

Servientrega S. A..

Todos los derechos reservados.

¢ No desea recibir mas correos certificados?
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