24/4/24, 15:23 Correo: lvan David Martinez Mufioz - Outlook

RV: informacion de pago

segundo hermogenes rodriguez <transportesrodriguez248@hotmail.com>
Mié 24/04/2024 3:20 PM

Para:lvan David Martinez Mufoz <imartinez@gha.com.co>

ﬂ]] 2 archivos adjuntos (219 KB)

Solicitud cambio de recursos.pdf; soporte de cambio de recursos.jpeg;

Cordialmente,

SUMINISTROS Y TRANSPORTES
RODRIGUEZ DEL VALLE

"Su carga segura... Siempre"

AREA DE
CONTABILIDAD

De: Monica Londofio <monica.londono@kenworthcolombia.com>

Enviado: martes, 10 de enero de 2023 11:22

Para: segundo hermogenes rodriguez <transportesrodriguez248@hotmail.com>; Francisco Villota
<francisco.villota@kenworthcolombia.com>; Sebastian Berrio <sebastian.berrio@kenworthcolombia.com>; Efrain
Pinzon <efrainepinzon@gmail.com>

Asunto: RE: informacién de pago

Buenos dias, de acuerdo a autorizacidn, se vinculan anticipos por $25.000.000 a la factura FCV/20730/2022,
guedando cancelada.

Saludos, mil gracias

Monica Maria Londono M

Coordinadora de Cartera

Cel: +57 3113581638PBX: +57(4) 3732606 Ext. 1458
Email: monica.londono@kenworthcolombia.com

Direccién: Carrera 42 72-131 itagui
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24/4/24, 15:23 Correo: lvan David Martinez Mufioz - Outlook

De: segundo hermogenes rodriguez [mailto:transportesrodriguez248@hotmail.com]

Enviado el: martes, 10 de enero de 2023 10:47 a. m.

Para: Monica Londoio <monica.londono@kenworthcolombia.com>; Francisco Villota
<francisco.villota@kenworthcolombia.com>; Sebastian Berrio <sebastian.berrio@kenworthcolombia.com>; Efrain
Pinzon <efrainepinzon@gmail.com>

Asunto: informacion de pago

Buenos dias Senores Kenworth de la montafia, envio soporte de la solicitud realizada el 4 de
octubre de 2021, donde se solicitaba que los fondos consignados a nombre de la sefiora
Esmeralda Ramirez Varela con CC 66.881.563, fueran pasados a Nombre de Suministros y
transportes Rodriguez del valle S.A.S con Nit 900.888.070-1, y adjunto pantallazo de la
conversacion el asesor asignado que ya tenia conocimiento de dicho acuerdo, por favor realizar
gestiones internas ya que el Representante Legal ya se encuentra en la Ciudad de Cartagena a la
espera de la entrega del vehiculo que ya esta 100% cancelado, teniendo en cuenta que el
vehiculo ya tenia un retraso en los tiempos de entrega, y el hecho de que el representante ya este
en la ciudad de entrega genera para nosotros un sobre costo, por favor resolver sus
inconvenientes internos ya que son ajenos a nosotros.

Cordialmente,

SUMINISTROS Y TRANSPORTES
RODRIGUEZ DEL VALLE

"Su carga segura... Siempre"

AREA DE
CONTABILIDAD
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