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fﬁ Outlook

RV: ASIGNACION AUDIENCIA

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Vie 13/06/2025 18:39
Para Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

EXTRAJUDICIAL

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 16:27

Para: Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Cc: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACION AUDIENCIA

Estimada Doctora Daniela, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo el desarrollo de la audiencia de conciliacidn, llevada a cabo el dia 13 de junio de 2025, ante la Fiscalia 02 Local de El Espinal, dentro de la
cual se adelantaron las siguientes actuaciones:

Jany

. Se verificd la comparecencia de las partes. Se me reconocid personeria para actuar, dejando constancia que mi asistencia se hacia de forma virtual

2. Se me permitié conversar con el abogado de la victima, quien me informé que las pretensiones ascienden a la suma de 10 millones de pesos. De la
informacidn que pude obtener sobre el siniestro, es que se trata de una victima femenina, mayor de 70 afios, quien debido al accidente tuvo una
incapacidad definitiva dictaminada por medicina legal de 50 dias, estando pendiente a otra valoracion medico legal.

3. No se me dio méas informacién del caso.

4. Le insisti al abogado de la victima que era su deber presentar la reclamacién ante la aseguradora, con el fin de poder realizar el correspondiente analisis.

5. El fiscal, entendiendo que se debia agotar el requisito formal de la reclamacion, decidié suspender la diligencia, y no fijar nueva fecha, hasta tanto no se
presente la reclamacién administrativa.

6. Con posterioridad a la audiencia me comuniqué con el abogado, con el fin de obtener mds informacién sobre el siniestro, pero me informé que no tenia

mucho conocimiento del caso debido a que recientemente habia asumido poder, por lo que no me podia dar ningln otro dato al respecto.

Estaremos atentos a suministrar cualquier informacién adicional sobre el particular.

Cordialmente

Nestor Ricardo Gil Ramos
Abogado Senior
TEL: 318 324 7269
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 11 de junio de 2025 16:24

Para: Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Cc: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACION AUDIENCIA

Estimada Doctora Daniela, reciba un cordial saludo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo juridico, y manifestamos que aceptamos gustosos la asignacién de comparer en la audiencia de
conciliacién que se llevard a cabo el dia 13 de junio de 2025, a partir de las 2 de la tarde.
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Con el fin de cumplir a cabalidad con la asignacién, rogamos nos indiquen si la representacion en la audiencia es a favor del asegurado y/o conductor del vehiculo
asegurado, o Unicamente a favor de la compafiia.

Estamos atentos a comunicarnos con el Despacho para conocer mas detalles sobre la convocatoria, y una vez nos sean proporcionados, los pondremos en
conocimiento de la aseguradora.

Estaremos atentos a suministrar cualquier informacidn adicional y en espera de lo solicitado.

Cordialmente

Nestor Ricardo Gil Ramos
Abogado Senior
TEL: 318 324 7269
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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De: Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>

Enviado: miércoles, 11 de junio de 2025 0:27

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: ASIGNACION AUDIENCIA

Dr. Gustavo Herrera, buen dia.

Procedo con la asignacion de la audiencia programada para el 13 de junio. Sin embargo, al desconocerse la fecha del siniestro, solicito amablemente que se
puedan comunicar con la Fiscalia del Espinal, con el fin de obtener la informacién necesaria que nos permita determinar una postura adecuada para dicha
audiencia.

Quedo atenta a cualquier novedad.
Saludos,

Daniela Raigoso Cuan
Analista Indemnizaciones Autos RCC / RCE
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 - 67 Piso 7°
Bogota, Colombia

T +57 (1) 313 8700
daniela.raigoso@sbseguros.co
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Seguros Colombia PARA TRABAJAR CERTIFICACION EN

De: Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>
Enviado el: lunes, 9 de junio de 2025 10:26 a. m.

Para: Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>
Asunto: RV: diligencia de conciliacion R0024220

Hola Dani te mando esta citacion a audiencia de conciliacién en fiscalia para asignar urgente.

o LocALDeL —
GENERAL DE | "732686099121202280055 | 3/06/2025 X S/R VEP173 | PENDIENTE [ PENDIENTE S/R S/R
LA NACION ESPINAL RAIGO!
TOLIMA
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Saludos / kind regards,

Juan Camilo Pachén
Judicante
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogotd, Colombia
T+57 (601) 313 8700

www.SBSeguros.co
juan.pachon@sbseguros.co
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De: July Bernal Herrera <july.bernal@sbseguros.co>
Enviado el: martes, 3 de junio de 2025 4:16 p. m.

Para: Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>
Asunto: RV: diligencia de conciliacion R0024220

Buen dia estimado,
Se recibe a través de correspondencia citacion a audiencia de conciliacién, solicitada por parte de la Fiscalia

Informacién Citacion:

Hora: 14:00

Fecha: viernes, 13 de junio de 2025

Lugar: Carrera 9 N° 9 -49 Barrio Centro Fiscalia 02 local del Espinal
Radicado SACP3522

Cordialmente,

July Bernal

Analista de Servicio al Cliente
SBS Seguros Colombia S.A.
Avenida Cra. 9# 101 — 67 Piso 7°
Bogota, Colombia

T +57 (601) 31 38700 OPC 2
www.SBSeguros.co
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Seguros Colombia PARA TRABAJAR CERTIFICACION £

De: Correspondencia <correspondencia@sbseguros.co>
Enviado el: martes, 3 de junio de 2025 3:41 p. m.

Para: July Bernal Herrera <july.bernal@sbseguros.co>
Asunto: diligencia de conciliacion R0024220

Buen dia. adjunto diligencia de conciliacion. Queda con el radicado R0024220.

Cualquier inquietud con gusto la resolveré.

ALBA LUCIA HERNANDEZ RIOS.| DIGITADORA

SBS SEGUROS COLOMBIA SA — FACILITY MANAGEMENT BOGOTA D.C.
IRON MOUNTAIN

Office: 018000911360

Mobile 321-4620611

E-mail: Correspondencia@sbseguros.co
www.ironmountain.com.co

Bogota D.C. AV Kra 9 No 101-67 Piso 1 Edificio Naos
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