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RV: AUD. 16 DE JUNIO 145987134 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - JESUS ERNESTO MUÑOZ VELASCO

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Mar 24/06/2025 8:08
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

Equipo CAD

Por favor cargar correo.

Gracias!

De: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Enviado: lunes, 23 de junio de 2025 11:15
Para: Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RE: AUD. 16 DE JUNIO 145987134 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - JESUS ERNESTO MUÑOZ VELASCO
 

Internal

Hola Laura,
 
La instrucción estaba en el correo inicial.
 

 
Gina Paola Garcia Quintero
Coordinadora de Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

 
De: Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 16 de junio de 2025 8:28 a. m.
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RE: AUD. 16 DE JUNIO 145987134 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - JESUS ERNESTO MUÑOZ VELASCO
Importancia: Alta
 
Apreciada Dra. Gina
 
Cordial saludo,
 
Agradezco el favor nos confirmen las instrucciones que debemos seguir en la audiencia programada para el día de hoy 16 de junio de 2025 a las
11:00am en el Centro de Conciliación de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Quedo atenta a sus comentarios.
 

Muchas gracias.
 
Cordialmente,
 

 
 
 
 

Laura Andrea Cruz Rincón
Auxiliar Juridica
TEL: 312 591 0782

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached

files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>
Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 13:53
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RE: AUD. 16 DE JUNIO 145987134 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - JESUS ERNESTO MUÑOZ VELASCO
 
 

Apreciada Dra. Gina
 
Cordial saludo,
 
Agradezco el favor nos confirmen las  instrucciones  que  debemos seguir en la  audiencia  programada para el día 16 de junio de 2025 a las
11:00am en el Centro de Conciliación de la Superintendencia Financiera de Colombia.
 
Quedo atenta a sus comentarios.
 

Muchas gracias.
 
Cordialmente,
 

 
 
 

Laura Andrea Cruz Rincón
Auxiliar Juridica
TEL: 312 591 0782

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>
Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 13:51
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RE: AUD. 16 DE JUNIO 145987134 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - JESUS ERNESTO MUÑOZ VELASCO
 
Apreciada Dra. Gina

Cordial saludo, 

 
 
Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir a la audiencia de conciliación del asunto de la
referencia, la cual se llevó a cabo de manera virtual, el día 16 de junio de 2025 a las 11am en el Centro de Conciliación de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
 
 A continuación se realiza breve resumen de los hechos y pretensiones que sustentan la solicitud de conciliación:
HECHOS.
 

1.El 10 de noviembre de 2024, hacia las 17:15 horas, el señor JESÚS ERNESTO MUÑOZ VELASCO se dirigía en su camioneta AUDI Q8, placas
FZW927, desde Santander de Quilichao hacia la vereda Pavitas. Al llegar a la vereda Guayabal, fue interceptado por dos hombres armados en
motocicleta, quienes lo amenazaron y le exigieron la entrega del vehículo. Le permitieron conservar sus documentos y teléfono, y uno de los
sujetos huyó en la camioneta rumbo a la vereda La Pal Que.

2.Luego del hurto, el señor MUÑOZ VELASCO pidió ayuda a un motociclista que lo trasladó al casco urbano. Desde allí, avisó al señor JUAN
JOSÉ MINA SANABRIA y acudió a la Fiscalía Local de Santander de Quilichao, donde presentó denuncia a las 19:20 horas por hurto calificado. El
caso fue radicado bajo el número NUNC 1969860006332024014816 y asignado a la Fiscalía 01 Local.

 
PRETENSIONES
 
La parte demandante pretende le sea pagada la suma de $ 301.469.592, por concepto de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, detallados
de la siguiente manera: 
 
-Daño emergente: ($ 298.600.000)
 
Frente al particular es preciso señalar que la solicitud de conciliación es presentada por JESUS ERNESTO MUÑOZ VELASCO.
 
Finalmente, solicitamos el favor nos envíen la póliza y su condicionado, la reclamación presentada ante la compañía y su correspondiente
respuesta, y los demás antecedentes que tenga la Compañía del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso. 
 
Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Andrea Cruz Rincón
Auxiliar Juridica
TEL: 312 591 0782

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      
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De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 13:24
Para: Laura Andrea Cruz Rincón <lcruz@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RV: AUD. 16 DE JUNIO 145987134 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - JESUS ERNESTO MUÑOZ VELASCO
 
 
 
 

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Director General
TEL: 315 577 6200

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 12:36
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; Daisy
Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Asunto: AUD. 16 DE JUNIO 145987134 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - JESUS ERNESTO MUÑOZ VELASCO
 

Internal

 
AUD. 16 DE JUNIO 145987134
 
Estimados,
 
Requiero de su colaboración con la asistencia a esta audiencia prejudicial, adjunto investigación del caso el cual es exclusivo para ustedes y abre con los 4
últimos dígitos del siniestro, en este caso, por favor ratificar la objeción por carga de la prueba.
 
Muchas gracias,
 
Gina Paola Garcia Quintero
Coordinadora de Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

 
De: Diaz Montenegro, Maria Tatiana (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.diazm@allianz.co>
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2025 10:32 a. m.
Para: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Asunto: CONCILIACION EXTRAJUDICIAL - JESUS ERNESTO MUÑOZ VELASCO
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Internal

 
Ginis, de autos.
 
Cordialmente
 
María Tatiana Díaz Montenegro
Coordinadora de Procesos judiciales P&C y vida.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0242486
✉ maria.diazm@allianz.co
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