
Outlook

RV: Urgente ---REQUIERIMIENTO SUPER FINACIERA SGC 11179 - RAD. 2025082301 Expediente: 2025-9912, LUIS FELIPE TRUJILLO CALDERON vs LA
EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C

Desde Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Fecha Mar 8/07/2025 11:45
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
CC Yuliana Valentina Jacome Duran <yjacome@gha.com.co>; Ángela María Valencia Arango <avalencia@gha.com.co>

Juan Pablo: ¿este asunto ya está creado en GHAS? no lo encuentro

Cad: por favor apenas se conozca el numero cargar esta cadena de correo a GHAS 

Cordialmente,

Daisy Carolina López Romero
Coordinadora Derecho Privado Bogotá y Centro
TEL: 301 228 8043

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached

files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Yuliana Valentina Jacome Duran <yjacome@gha.com.co>
Enviado: martes, 8 de julio de 2025 10:47
Para: Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Cc: Ángela María Valencia Arango <avalencia@gha.com.co>
Asunto: RE: Urgente ---REQUIERIMIENTO SUPER FINACIERA SGC 11179 - RAD. 2025082301 Expediente: 2025-9912, LUIS FELIPE TRUJILLO CALDERON vs LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C
 
Hola!!

No Sra., la información desglosada no fue recibida. Sin embargo, en la contestación sí fue descrita la devolución y constituyó una excepción relacionada con la
extinción de la obligación por la devolución de dineros en la suma de $ 588.218

Cordialmente,

Yuliana Valentina Jacome Duran
Abogada Junior
TEL: 318 730 4484

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Enviado: lunes, 7 de julio de 2025 20:15
Para: Yuliana Valentina Jacome Duran <yjacome@gha.com.co>
Cc: Ángela María Valencia Arango <avalencia@gha.com.co>
Asunto: RV: Urgente ---REQUIERIMIENTO SUPER FINACIERA SGC 11179 - RAD. 2025082301 Expediente: 2025-9912, LUIS FELIPE TRUJILLO CALDERON vs LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C
 
Hola Yuliana:
Esto nos puede alterar en algo la calificación, no fue información recibida para contestar verdad?

Daisy Carolina López Romero
Coordinadora Derecho Privado Bogotá y Centro
TEL: 301 228 8043

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached

files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado: lunes, 7 de julio de 2025 11:38
Para: Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Urgente ---REQUIERIMIENTO SUPER FINACIERA SGC 11179 - RAD. 2025082301 Expediente: 2025-9912, LUIS FELIPE TRUJILLO CALDERON vs LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C
 
Hola Dai. 

Cordial saludo, 

Comparto para tu conocimiento y tramite de ser pertinente. Quedo atento a cualquier solicitud. 

Cordialmente,

Juan Pablo Medina Campiño
Abogado Junior
TEL: 310 890 0998
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y

sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached

files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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De: Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 7 de julio de 2025 11:29
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: Urgente ---REQUIERIMIENTO SUPER FINACIERA SGC 11179 - RAD. 2025082301 Expediente: 2025-9912, LUIS FELIPE TRUJILLO CALDERON vs LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C
 
Psc
 
De: Wilson Devia <Wilson.Devia@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 7 de julio de 2025 9:27 a. m.
Para: Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>; Claudia Benitez <Claudia.Benites@laequidadseguros.coop>
CC: Luisa Lombana <Luisa.Lombana@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: Urgente ---REQUIERIMIENTO SUPER FINACIERA SGC 11179 - RAD. 2025082301 Expediente: 2025-9912, LUIS FELIPE TRUJILLO CALDERON vs LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C
 
Buen dia
 
El valor de -$1.079.741 corresponde al movimiento de cancelación por parte de EQUIDAD, una vez recibida la solicitud de parte de FALABELLA de los
conceptos que ellos manejan de fugas con unas fechas especificas.
 
FALABELLA tiene un convenio de pago de cuotas mensuales para esta póliza de prima total de $1.176.434 en su momento el cliente tenía que pagar 12 cuotas
cada una por valor de $98.036 lo cual lo reportan bajo convenio de cobros mensuales.
 
Este movimiento corresponde a EQUIDAD

 

 
Y este movimiento corresponde a lo que hace FALABELLA en sus movimientos de caja con sus clientes
 
FALABELLA le descontó 7 cuotas mensuales por valor de $686.252 y le devolvió 6 cuotas mensuales por valor de -$588.216 (estos movimientos se llaman
normalizaciones en FALABELLA) para un neto reportado en cobros de $98.036.
 

Los dos movimientos de EQUIDAD y FALABELLA son recíprocos porque al final dan la misma liquidación
 
 
 
Un cordial saludo.
 
Wilson Devia Cutiva | Auxiliar de Recaudos y Cartera
((601) 9172127 Ext. 1420 | , Cr 9a No 99-07 Piso 14 Torre 1 | Horario de Atención 8 a.m. – 5 p.m.
* Wilson.Devia@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
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NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 7 de julio de 2025 7:05 a. m.
Para: Wilson Devia <Wilson.Devia@laequidadseguros.coop>; Claudia Benitez <Claudia.Benites@laequidadseguros.coop>
CC: Luisa Lombana <Luisa.Lombana@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: Urgente ---REQUIERIMIENTO SUPER FINACIERA SGC 11179 - RAD. 2025082301 Expediente: 2025-9912, LUIS FELIPE TRUJILLO CALDERON vs LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C
 
Buenos días,
 
Respetado @Wilson Devia la suma de $1.079.741, fueron devueltos al asegurado?
 
 
Heilyn Bautista Barrera | Abogada Legal Judicial
(601-x) 9172127,  Extensión 1145 | Dirección Cra.9ª # 99-07 Piso 15 | Horario de atención: Lunes a Jueves 7:00 a.m. a 1:00 pm y de 2:00
pm a 4:00 p.m. – Viernes 7:00 a.m. – 3:00 p.m.
 
heilyn.bautista@laequidadseguros.coop  | www.laequidadseguros.coop | Ciudad – Colombia

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: Wilson Devia <Wilson.Devia@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 4 de julio de 2025 3:48 p. m.
Para: Claudia Benitez <Claudia.Benites@laequidadseguros.coop>
CC: Luisa Lombana <Luisa.Lombana@laequidadseguros.coop>; Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: Urgente ---REQUIERIMIENTO SUPER FINACIERA SGC 11179 - RAD. 2025082301 Expediente: 2025-9912, LUIS FELIPE TRUJILLO CALDERON vs LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C
 
Buen día
                                                                             

 
Adjunto movimientos de reportes de cuotas para esta placa y propuesta
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Un cordial saludo.
 
Wilson Devia Cutiva | Auxiliar de Recaudos y Cartera
((601) 9172127 Ext. 1420 | , Cr 9a No 99-07 Piso 14 Torre 1 | Horario de Atención 8 a.m. – 5 p.m.
* Wilson.Devia@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: Claudia Benitez <Claudia.Benites@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 4 de julio de 2025 12:44 p. m.
Para: Wilson Devia <Wilson.Devia@laequidadseguros.coop>
CC: Luisa Lombana <Luisa.Lombana@laequidadseguros.coop>; Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>
Asunto: Urgente ---REQUIERIMIENTO SUPER FINACIERA SGC 11179 - RAD. 2025082301 Expediente: 2025-9912, LUIS FELIPE TRUJILLO CALDERON vs LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C
 
Buenas tardes Wilson
 
Solicito de tu colaboración para que me ayudes validando el Backup de Carlos Casallas si tenemos información de recaudo y normalización para la
siguiente propuesta:
 
Propuesta:                      8735381
Póliza:                                 AA026576
Placa:                                 JSH64D
Asegurado:                     TRUJILLO CALDERON LUIS FELIPE
Identificación:              1022381599
Vigencia:                          05-junio-2017 a 05-junio-2018
 
 
Cordialmente
 
Claudia Consuelo Benítez Gutiérrez 
Analista Comercial y Operativo Nuevos Canales
(601) 917 2127 Ext. 1308| Cra 9ª # 99 – 07 piso 14 | Horario de atención: lunes a Jueves 8:00 a.m. – 5:00 p.m.  viernes 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
claudia.benites@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
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NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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