Heilyn Bautista

De: Luis Suarez

Enviado el: martes, 8 de noviembre de 2022 8:17 a. m.

Para: Heilyn Bautista

CC: Laura Rincon

Asunto: RE: INFORME PREVIO SGC 4939 AUDIENCIA DEL ARTICULO 372

Buenos dias Heilyn,
Se autoriza OT maximo de $40.000.000.

Luis Alberto Suarez Urrego | Director Legal Judicial

((601) 5922929 Ext. 1121) Celular 318-4872906

Carrera 9 A N° 99 — 07 Piso 14 | Horario de Atencién: 8:00 a.m. — 5:00 p.m.
luis.suarez@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |
Bogotd - Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacién. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus
informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 4 de noviembre de 2022 1:42 p. m.

Para: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>

CC: Laura Rincon <Laura.Rincon@laequidadseguros.coop>

Asunto: INFORME PREVIO SGC 4939 AUDIENCIA DEL ARTICULO 372

Buenas tardes,
Respetado Luis remito informe previo del proceso de la referencia, en el cual estoy

solicitando $40.000.000 para tener un acercamiento con los demandantes.

Heilyn Bautista Barrera | Abogada Direccion Legal Judicial
(601-x) 5922929 | Direccion Cra.9¢ # 99-07 Piso 15 | Horario de atencién: Lunes a Jueves 7:00
a.m. a 1:00 pmy de 2:00 pm a 4:00 p.m. — Viernes 7:00 a.m. — 3:00 p.m.

heilyn.bautista@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Ciudad —
Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidon contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y esta dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad
destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el
receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y
borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la
fransmision de virus informaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que
estas son exclusivas del autor.



