20/6/25, 11:44 am. Correo: Michelle Katerine Padilla Rodriguez - Outlook

ﬁ Outlook

RE: BOG43125- ASIGNACION PROCESO DE COBRO COACTIVO ADRES

Desde Michelle Katerine Padilla Rodriguez <mpadilla@gha.com.co>

Fecha Jue 19/06/2025 14:20

Para Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>

cC Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
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Cordial saludo,

Dado que no es posible notificarse personalmente en las instalaciones y que me indican que todas las notificaciones y solicitudes a
oficinas de ADRES deben hacerse a los canales virtuales que me sefialan en volante, adjunto la solicitud al correo institucional.

Cordialmente,

Michelle Katerine Padilla Rodriguez

H E R R E R A Abogada Junior
G TEL: 301 710 2580

ABOGADQS & ASQCIADOS

_ _ Bogoté - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended

recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Michelle Katerine Padilla Rodriguez <mpadilla@gha.com.co>

Enviado: jueves, 19 de junio de 2025 13:09

Para: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>

Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: RE: BOG43125- ASIGNACION PROCESO DE COBRO COACTIVO ADRES

Cordial saludo, Dr Nicolas.

En diligencia presencial con el ADRES, se obtuvo la siguiente informacion:

El expediente activo en la Oficina de Cobro Coactivo a nombre de la Aseguradora Solidaria de Colombia corresponde al cobro de un proceso de
repeticion por accidentes de vehiculos que aparecen bajo propiedad de la persona Juridica: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIAE.C los

cuales no contaban con SOAT.

Los vehiculos son BRT80E (Fecha accidente: 03/08/2018) y CBD934 (fecha de accidente 09/01/2017) Juntos registran un estado de cuenta por
$306.400 (sin intereses).

Adjunto los documentos a los que me dieron acceso, sin ser la totalidad de los que integran el expediente. Quedo atenta si procedo a la solicitud de
acceso al expediente para conocer informacién de personas vinculadas en los accidentes, valores actualizados o demas actuaciones
administrativas, para notificarnos y proceder a la defensa de la compaiiia.

Cordialmente,
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Correo: Michelle Katerine Padilla Rodriguez - Outlook

Michelle Katerine Padilla Rodriguez

Abogada Junior
TEL: 301 710 2580

[€]HERRERA

ABOGADOS & ASOCIADOS

Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

In assaclation wich CLYDE & CO Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

U = e

gha.com.co n

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended

recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>

Enviado: jueves, 19 de junio de 2025 10:23

Para: Michelle Katerine Padilla Rodriguez <mpadilla@gha.com.co>

Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: RV: BOG43125- ASIGNACION PROCESO DE COBRO COACTIVO ADRES

Hola Michelle,
De acuerdo con nuestra conversacion, te remito el tnico documento que tenemos al respecto y el poder.

Gracias!

Nicolas Loaiza Segura
Gerente Area De Derecho Publico
TEL: 301 429 6553
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended

recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Enviado: martes, 17 de junio de 2025 13:36

Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Asunto: RV: BOG43125- ASIGNACION PROCESO DE COBRO COACTIVO ADRES

NUEVA ASIGNACION
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Santiago Rojas

H E R R E R A Gerente General De Litigios

ABOGADOS & ASDCIADOS 1EL 3112625010
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Enviado: martes, 17 de junio de 2025 13:34

Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Asunto: RV: BOG43125- ASIGNACION PROCESO DE COBRO COACTIVO ADRES

PSI

Gustavo Alberto Herrera Avila

. H E R R E R A Director General
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>

Enviado: martes, 17 de junio de 2025 12:21

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Yury Fernanda Valencia Luna
<cartera@gha.com.co>

Cc: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>

Asunto: BOG43125- ASIGNACION PROCESO DE COBRO COACTIVO ADRES

Buen dia Doctor(a),

Adjunto nos permitimos enviar documentos de proceso citado en la referencia el cual le ha sido asignado, agradecemos adelantar las
gestiones correspondientes en cuanto a la demanda.

El poder lo estaremos remitiendo en los proximos dias.
NOTA: Por favor confirmar el recibido de este correo.

Cualquier inquietud con gusto sera atendida.
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Cordialmente,

NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO
Analista Juridico

GERENCIA JURIDICA

Direccion General

Tel. (601) 6464330

Calle 100 No 9A - 45 Bogota — CO
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Manuel Guillermo Rueda Serrano Celular: 312 342 6229 + Correo electronico: defensoriasolidariaigmail com
Jorge Humberto Martinez Luna Celular: 210 223 4304 * Carreo: martinezlunaabogadosi@gmail com
Carrera 13 A # 28-38 oficina 221, Bogota « Teléfono: (501) 791 91 80 » Fax: (501) 791 91 80 « Horario: Lunes a viernes de 800 am, a 1200 p.m. y 2:00 pm. a 5§00 pm.

From: CARLOS FELIPE BULLA SANCHEZ <carlosfelipe.bulla@bbva.com>

Sent: lunes, 16 de junio de 2025 08:58

To: ANA ISABEL GUEVARA MENDOZA <anguevara@solidaria.com.co>; CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>; AIDDE
MENDEZ PINZON <amendez@solidaria.com.co>

Cc: CESAR MAURICIO CANO BARROS <cesarmauricio.cano@bbva.com>; JUAN PABLO AFANADOR MOJICA <juanpablo.afanador@bbva.com>;
SONIA CAROLINA URREGO PEREZ <soniacarolina.urrego@bbva.com>

Subject: Fwd: EMBARGO - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA -

Buen dia,
Sefiores ASEGURADORA SOLIDARIA,
Nos permitimos indicar que se aplico embargo al cliente citado en el asunto por valor de $365.766,00

Cuentas afectadas:
0200264125 CUENTAS AHORROS

Teniendo en cuenta que en caso de realizarse cobro al momento de registrar la medida, los recursos seran girados a los tres dias
habiles siguientes, a partir de la fecha de aplicacion, la cual se encuentra subrayada lineas abajo en la informacién del embargo.

NUMERO DE EMBARGO.: 003261986

TIPO ID DEMANDADO.: 3 IDENT DEMANDADO: 000000860524654 DV DEM: 6
NOMBRE DEMANDADO..: ASEGURADORA SOLIDARI A DE COLOM

NUMERO OFICIO.....: 5711E4380 FECHA DE CREACION: 2025-06-13

TIPO ID DEMANDANTE: 3 NUMERO DE ID: 000000901037916 DV: 1

NOMBRE DEMANDANTE.: ADRES

MONTO EMBARGADO...: 365.766,00
ENTE EMBARGANTE...: 000008551 ADRES
ENTIDAD............ 0040

Quedo atento a sus comentarios,

Cordialmente,

BBV

Trabajamos por un futuro

mas verde e Inclusivo.

Carlos Felipe Bulla Sanchez

Centro Corporativo - Auxiliar Front

Tel. +571 3471600 EXT. 12623 — carlosfelipe.bulla@bbva.com
Direccion Cra. 9 No. 72-21 Piso 1. Bogota, D.C.
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Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s)
destinatario(s). Si recibié esta transmision por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas
antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta
afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por dafios derivados del uso de este

https://outlook .office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGFhODJIMjczZLWImMNGINGRINy04OTMwLTEINDIwOTUzNGZZQAQAFOV3%2BOtcETphO6vzmAxBfk%...  4/5


mailto:carlosfelipe.bulla@bbva.com
mailto:anguevara@solidaria.com.co
mailto:cbonilla@solidaria.com.co
mailto:amendez@solidaria.com.co
mailto:cesarmauricio.cano@bbva.com
mailto:juanpablo.afanador@bbva.com
mailto:soniacarolina.urrego@bbva.com
mailto:carlosfelipe.bulla@bbva.com

20/6/25, 11:44 am. Correo: Michelle Katerine Padilla Rodriguez - Outlook
mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If
received in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or
other defect. However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not
liable for any loss or damage arising from use of this message.

Ya visitd https://www.solidaria.com.co ?
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