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RV: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P - ETB - SOLICITUD ANTECEDENTES // BOG50525

Desde Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Fecha Lun 21/07/2025 9:10
Para Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Javier Esteban Aldana

Marin <jaldana@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Pte por creación.

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Director General
TEL: 315 577 6200

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este
Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
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De: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Enviado: lunes, 21 de julio de 2025 8:38
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P - ETB - SOLICITUD ANTECEDENTES // BOG50525
 
Doctores buenos días, les confirmo que no contamos con antecedentes de reclamación.
 
Quedo atenta a sus comentarios.
 
Cordialmente,
 
 
 
 
ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 Bogotá - CO

 
De: LUIS CAMILO MUÑOZ MONTERO <lumunoz@solidaria.com.co>
Enviado el: martes, 15 de julio de 2025 10:17
Para: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Asunto: RE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P - ETB - SOLICITUD ANTECEDENTES
 
Adriana buenos días,
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No se observan siniestros reportados por el asegurado.
 
Cordial saludo,
 
Luis Camilo Muñoz Montero
Analista de Indemnizaciones
Gerencia de Indemnizaciones Seguros Generales
DIRECCION GENERAL
Tel. 3330334595 opción 2.
 
Bogotá
 

 
 
 
De: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Enviado el: lunes, 14 de julio de 2025 04:50
Para: LUIS CAMILO MUÑOZ MONTERO <lumunoz@solidaria.com.co>
Asunto: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P - ETB - SOLICITUD ANTECEDENTES
 
Luís Camilo buenas tardes, agradezco tu colaboración con antecedentes de reclamación por cuenta del pago, por concepto de la reparación que debió efectuar la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P – ETB, a su infraestructura de red desde el 29 de julio de 2022 y hasta el 24 de mayo de 2023, en el sitio de
ejecución del Contrato de Obra No. 1279 de 2020, bajo control y vigilancia del contratista del IDU, el Consorcio Vial IDU integrado por las sociedades Innovaconst
SAS, Arquitectos Ingenieros Contratistas Aicon SAS, Ingesem y el señor Sain Espinosa Murcia:
 
Fecha hechos:                                                  29 de julio de 2022                                                                                                                      
                                                                                                                             
Póliza:                                                                  310-74-994000002531                                                                              
Agencia:                                                              Avenida Suba                                                                                                  
Tomador:                                                            MAB Ingeniería de Valor SA                                                                                                 
Asegurado:                                                        Instituto de Desarrollo Urbano                                                                                             
Ramo:                                                                  RCE                                                                                                                                                                                         
Amparo:                                                             PLO                                                                                                                                  
                                                                 
Quedo atenta a tus comentarios.
 
Cordialmente,
 
 
 
 
ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 Bogotá - CO

 

*******************************************************************
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s)
destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas

antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por
virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
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This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If received
in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect.
However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss

or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
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30/7/25, 8:11 a.m. Correo: CAD GHA - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAODCXIio2OxHlQPciom%2BNQk%… 3/3


