28/8/25, 1:28 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

E Outlook

RE: ACEPTACION ASIGNACION || RV: CAL58625- ASIGNACION PROCESO. DTE. FABILU S.A.S. DDO. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
E.C. RAD. 760014003020-2025-00673-00

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Mié 20/08/2025 19:18

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cc Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Estimados compafieros, muy buenas noches,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muiioz Nievez

. H E R R E R A Coordinadora Regional Sur Occidente

ABOGADOS & ASOCIADOS 1k 3713866049
Bogota - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

i assaciticn with CLYDE & CO Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este
Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: ALVARO HERNAN RODRIGUEZ BAUTISTA <AHRODRIGUEZ@solidaria.com.co>

Enviado: miércoles, 20 de agosto de 2025 17:41

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: ACEPTACION ASIGNACION | | RV: CAL58625- ASIGNACION PROCESO. DTE. FABILU S.A.S. DDO. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. RAD.
760014003020-2025-00673-00

Estimado Doctor Juan Pablo.

Cordial saludo.

No hemos recibido la notificacion del auto admisorio, tampoco contamos con las respectivas piezas procesales.
Mil gracias.

ALVARO HERNAN RODRIGUEZ BAUTISTA.

Profesional Abogado.

GERENCIA JURIDICA.

Direccién General.
Calle 100 No 9A — 45 Bogota -CO
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Comparia 89 Seguot

Defensor del Consumidor Financiero Principal: Juan Sebastian Portilla Portilla » Defensor del Consumidor Financiero Suplente: José Guillermo Pefia Gonzélez
Av, 19 # 114-08 oficina 502, Bogota « Teléfono: (601) 213 13 70 - 213 13 22 « Celular: 321924 04 79 - 323 232 26 34
Correo electrénico: contacto@pgabogados.com s Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 100 p.mw. a 5:00 p.m

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 20 de agosto de 2025 02:49

Para: ALVARO HERNAN RODRIGUEZ BAUTISTA <AHRODRIGUEZ@solidaria.com.co>

CC: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: ACEPTACION ASIGNACION || RV: CAL58625- ASIGNACION PROCESO. DTE. FABILU S.A.S. DDO. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. RAD.
760014003020-2025-00673-00

Estimado,
Dr. Alvaro.

Cordial saludo,

En atencion al proceso de la referencia, comedidamente nos puede indicar si, en efecto la parte demandante les remitié la
notificacién personal del proceso con radicado 760014003020 2025 00673 que cursa en el Juzgado 20 Civil Municipal de Cali.

Lo anterior teniendo en cuenta que se solicité al Despacho el expediente digital, no obstante, informd que el mismo solo serd remitido
una vez se reconozca personeria al Dr. Herrera. Esta respuesta fue reiterada personalmente al dependiente que lo solicitdé de manera
presencial.

En este sentido, resulta necesario conocer si se efectud la noftificacion personal para que nos sean remitidas las piezas procesales
anexas a ella.

Quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,
Juan Pablo Medina Campiiio

H E R R E R A Abogado Junior

ABOGADOS & ASOCIADDS TEL: 370890 0996
Bogota - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

in assoaiation with CLYDE & CO Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este

Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: ALVARO HERNAN RODRIGUEZ BAUTISTA <AHRODRIGUEZ@solidaria.com.co>

Enviado: jueves, 14 de agosto de 2025 14:12

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>

Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; Natalia Gémez
Cérdoba <secretaria@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Jean Paul Arboleda Calderdn <jarboleda@gha.com.co>; Gestora De
Dependencia <gestordedependencia@gha.com.co>; Andres Felipe Aguilar Duran <aaguilar@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Asunto: RE: ACEPTACION ASIGNACION || RV: CAL58625- ASIGNACION PROCESO. DTE. FABILU S.A.S. DDO. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. RAD.
760014003020-2025-00673-00

Apreciada Doctora Darlyn.
Cordial saludo.

Quedamos atentos al envié de la demanda y demas piezas procesales, con el fin de solicitar los respectivos antecedentes.
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28/8/25, 1:28 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

Mil gracias.

ALVARO HERNAN RODRIGUEZ BAUTISTA.
Profesional Abogado.

GERENCIA JURIDICA.

Direccién General.

Calle 100 No 9A — 45 Bogota -CO
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‘ Defensor del Consumidor Financiero Principal: Juan Sebastian Poitilla Portilla + Defensor del Consumidor Financiero Suplente: José Guillermo Pefia Ganzélez
Au. 19 # 114-08 oficina 502, Bogota « Teléfono: (601) 213 13 7 13 22 » Celular: 321824 04 79 - 323 232 26 34
Correo electrénico: contacto@paabogados.ce viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 100 p.m. a 5:00 p.m

« Horario:

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 14 de agosto de 2025 01:12

Para: NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO @solidaria.com.co>; ALVARO HERNAN RODRIGUEZ BAUTISTA <AHRODRIGUEZ@solidaria.com.co>

CC: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; Natalia Goémez
Cordoba <secretaria@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Jean Paul Arboleda Calderdn <jarboleda@gha.com.co>; Gestora De
Dependencia <gestordedependencia@gha.com.co>; Andres Felipe Aguilar Duran <aaguilar@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Asunto: ACEPTACION ASIGNACION || RV: CAL58625- ASIGNACION PROCESO. DTE. FABILU S.A.S. DDO. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. RAD.
760014003020-2025-00673-00

Estimadas Doctoras, muy buenas tardes,

Amablemente acusamos recibido. Agradecemos la confianza depositada y confirmamos disponibilidad para atender el presente litigio en
representacion de los intereses de la compafiia.

Ingresamos en nuestros registros y realizaremos las actuaciones pertinentes.

Precisamos que la demanda por medio de la cual se vincula a SOLIDARIA ya fue admitida por auto del 28 de julio del 2025; y al parecer, la parte
demandante recurrié el auto de admisién con el fin de solicitar la correccion respecto del nombre de dicho extremo procesal, la cual corresponde
a FABILU S.ASS. El recurso fue resuelto por auto notificado en estados del dia 13 de agosto del 2025 en el que resolvié corregir el numeral primero

del Auto No. 4061 del 28 de julio de admisién de la demanda. Adjunto autos.

Les pedimos respetuosamente confirmar si la parte demandante ya notificé a Solidaria de la admisién de la demanda.

En todo caso, como ya contamos con el poder especial, solicitaremos mediante memorial la notificaciéon personal y el acceso al expediente digital,
con el fin de compartirles la demanda y demas piezas relevantes y proceder a solicitarles los respectivos antecedentes. Resaltando que al ser un
proceso de minima cuantia el término para contestar es de solo 10 dias habiles.

Una vez obtengamos las piezas les remitiremos la respectiva solicitud de antecedentes.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muiioz Nievez

H E R R E R A Coordinadora Regional Sur Occidente

ABOGADOS & ASOCIADDS TEL: 377 368 8049

Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688
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manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Enviado: jueves, 14 de agosto de 2025 10:52

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Andres Felipe Aguilar
Duran <aaguilar@gha.com.co>; Gestora De Dependencia <gestordedependencia@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez
Freyre <dbenitez@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>

Cc: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: RV: CAL58625- ASIGNACION PROCESO. DTE. FABILU S.A.S. DDO. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. RAD. 760014003020-2025-00673-00

NUEVA ASIGNACION

Gustavo Alberto Herrera Avila

H E R R E R A Director General

ABOGADOS & ASOCIADOS EL 3155776200

C C Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este
Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>
Enviado: jueves, 14 de agosto de 2025 10:49
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Yury Fernanda Valencia Luna

<cartera@gha.com.co>
Cc: ALVARO HERNAN RODRIGUEZ BAUTISTA <AHRODRIGUEZ@solidaria.com.co>
Asunto: CAL58625- ASIGNACION PROCESO. DTE. FABILU S.A.S. DDO. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. RAD. 760014003020-2025-00673-00

Buen dia Doctor(a),

Adjunto nos permitimos enviar documentos de proceso citado en la referencia el cual le ha sido asignado, agradecemos adelantar las gestiones
correspondientes en cuanto a la demanda.

El poder lo estaremos remitiendo en los proximos dias.
NOTA: Por favor confirmar el recibido de este correo.
Cualquier inquietud con gusto sera atendida.

Cordialmente,

NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO
Analista Juridico

GERENCIA JURIDICA

Direccion General

Tel. (601) 6464330

Calle 100 No 9A - 45 Bogota — CO
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o s ey
. €& Asequradora Solidaria = e
(] 1
» de (olombia M o L e
i

Compatia o6 Seguos

Defensor del Consumidor Financiero Principal: Juan Sebastidn Paortilla Portilla « Defensor del Consumidor Financiero Suplente: José Guillerma Pefia Gonzdlez
Av. 19 # 114-09 oficina 502, Bogota « Teléfono: (601) 21313 70 - 213 13 22 « Celular: 321 924 04 79 - 323 232 29 34
Correo electrdnico: contacto@pgabogados.com » Horario: Lunes a viernes de 8:00 am. a 12:00 pm. v 100 p.m. a 500 p.m.

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2025 09:20

Para: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>

CC: Daisy Carolina Lépez Romero <dclopez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Gestora
De Dependencia <gestordedependencia@gha.com.co>; Javier Esteban Aldana Marin <jaldana@gha.com.co>; Juan Esteban Gémez Ahumada
<jgomez@gha.com.co>; ALVARO HERNAN RODRIGUEZ BAUTISTA <AHRODRIGUEZ@solidaria.com.co>

Asunto: Importante - BOG40024 - SOLICITUD INFORMACION

Buenos dias, apreciada doctora Adriana
En seguimiento al correo que antecede, agradecemos nos confirme la asignacion del proceso con radicado 760014003020-2025-00673, encontrado en Cali.
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordial saludo,

Diana Carolina Benitez Freyre
Abogada
TEL: 315 577 6200

Bogota - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 |
+57 317 379 5688

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315
577 6200

Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph.
138 Houndsditch.

gha.com.co -

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de
la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use
of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please
contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 9 de julio de 2025 15:27

Para: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>

Cc: Gestora De Dependencia <gestordedependencia@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daisy Carolina Lopez Romero <dclopez@gha.com.co>;
Javier Esteban Aldana Marin <jaldana@gha.com.co>; Juan Esteban Gémez Ahumada <jgomez@gha.com.co>

Asunto: BOG40024 - SOLICITUD INFORMACION
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28/8/25, 1:28 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

Buenas tardes, apreciada doctora Adriana

De manera atenta, nos permitimos informar que, tras el tltimo rechazo de la demanda correspondiente al radicado 110013103003-2024-00341-00, no se
evidencian nuevas demandas registradas en Bogota.

Por otra parte, en la ciudad de Cali si se identifica un resultado reciente, bajo el radicado 760014003020-2025-00673-00, distinto del proceso que
actualmente tenemos en seguimiento.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordial saludo,

Diana Carolina Benitez Freyre
Abogada
TEL: 315 577 6200

Bogota - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 |
+57 317 379 5688

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315
577 6200

Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph.
138 Houndsditch.

gha.com.co

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacidn, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de
la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use
of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please
contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Enviado: miércoles, 2 de julio de 2025 9:06

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: BOG40024 - SOLICITUD INFORMACION

Doctores buenos dias, agradezco me confirmen por favor si podemos dar por terminado este proceso, toda vez que encontramos un auto que rechazé la demanda.
Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS

Profesional Abogado

GERENCIA JURIDICA

Direccion General

Tel. (601) 6464330

Calle 100 No 9A — 45 Piso 12 Bogota - CO
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Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s)
destinatario(s). Si recibi6 esta transmisién por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas
antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado
por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por dafios derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If received

in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect.

However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss
or damage arising from use of this message.
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