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NUEVA ASIGNACION 

EXTRAJUDICIAL - AGENDA

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 15 de agosto de 2025 15:46
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera
Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Asignación E Indicaciones OJO Martes 19-08-2025 RV: AUDIENCIA DE CONCILIACION / Lugar: Calle 2 # 2-55/ el tambo PLACA TJT498 SINEISTRO 10321212
 
Cordial saludo,
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 22 de agosto de 2025, a las 12:00 horas FISCALIA El
Tambo, en caso de no poder asistir remitir excusa y solicitar reprogramación  
 
Siniestro 10321212
Caso OnBase: 231232
Fecha del siniestro: 9 de julio de 2024
Fecha de aviso: 21 de mayo de 2025
Póliza: AB000103
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ASOCIADOS
Asegurado: CARMEN ALICIA FINCER
Prima: Ok
Placa: TJT498
Amparos afectados:
Valores asegurados: 60 smmlv 2024
Deducible: 10% - 1 SMLMV
Pretensiones $114.650.000=
Rad fiscalía: 192566000621202410129 activo 1 local el tambo
Etapa noticia criminal QUERELLABLE
14-AUG-25 ACTIVIDAD INVESTIGATIVA ADELANTADA POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA FISCALÍA U OTRA ACTUACIÓN PROCESAL
 
Convocante: spoa 192566000621202410129
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Antecedentes:
 

Sin aviso del asegurado
 
- Con el reclamo NO aportan IPAT o documento similar
En su lugar, presenta un testimonio rendido el 8 de abril de 2025 por ANIBAL SANDOVAL VALDES antes inspección de alcaldía de Popayán en la que declara que
el 9 de julio de 2024 (9 meses antes) conducía la moto de placa WZW60G y fue colisionado por el vh asegurado TJT498 cuyo conductor era JOSE ALBEIRO
SANCHEZ GARCIA, quien omitió señal de pare.
Aporta registro fotográfico del vh asegurado, no se identifica fecha, tampoco un accidente o al motociclista.
FURIPS sin numero de radicado, fue atendido por el SOAT de la moto WZW60G.
Reporte: Fecha Evento/Accidente: 09/07/2024 Hora: 10:30. - Dirección de la ocurrencia: VEREDA LAS PIEDRAS - Descripción "CONDUCTOR DE MOTOCICLETA
SUFRE POLITRAUMATISMOS Y LACERACIONES AL CAER DE LA MOTO PIERDE EL CONTROL"
Análisis de Responsabilidad: sin prueba que confirme ocurrencia, participación y responsabilidad del asegurado
 
Apoderado: ANGELA BIBIANA CORDOBA PEREZ
Victima ANIBAL SANDOVAL VALDES 68 años
Actividad: certificación de contador informando ingresos de $3.500.000 mensuales por su actividad en comercio agrícola. - no aportan PILA, ingresos no
acreditados.
Diagnóstico: Sufrió fractura de tibia y peroné de pierna derecha (manejo quirúrgico)
Incapacidad documentada en HC aportada: 30 días
No aportan DML definitivo, tampoco calificación de invalidez.
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones del afectado y los documentos con los que las
soporta.
 
Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio. , se requiere que demuestre que la causa de los daños que se reclaman son consecuencia de un evento en el que
nuestro asegurado es responsable, requisito que no está acreditado. Lo anterior guarda sustento legal en el artículo 1077 del Código de Comercio el cual debe
demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida.
 
No permitir suspensiones ni retrogresiones, solicitar acta de no acuerdo.
 
Instar al asegurado a presentar el aviso de siniestro.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y
comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Jazmin Mojica – Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la
ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus
informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
 
 
De: Noelia Arroyave <Noelia.Arroyave@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 15 de agosto de 2025 3:28 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Yenny Gonzalez <Yenny.Gonzalez@laequidadseguros.coop>
Asunto: AUDIENCIA DE CONCILIACION Martes 19-08-2025 / Lugar: Calle 2 # 2-55/ el tambo PLACA TJT498
 
Buena  tarde,
 
Respetados compañeros adjunto remitimos audiencia de conciliación Placa TJT498  Entidad  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
ASOCIADOS
 
Fecha:   Martes  19-08-2025
Hora:     02:00 pm
Lugar:   Calle 2  # 2-55/ el tambo.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ASOCIADOS DE TIMBIO COOTRANSASOCIADOS DE TIMBIO   NIT 800203803-1
 
POLIZA RCC:         AB000175
POLIZA RCE: AB000174
AP AA001536
CAMPERO -CAMIONETA.-BUSES -BUSETAS
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Muchas Gracias.
 
Atentamente,
NOELIA LUCIA ARROYAVE – GESTORA DE SERVICIOS
Teléfono (602) 8274390  Ext 5107 | Cel y Whatsapp 3132971258 | Dirección CARRERA 9 ESQUINA # 17AN-28 LOCAL 4 EDIFICIO CHAYANI- BARRIO EL
RECUERDO
Horario de Atención Lunes a  Jueves  8:00 a.m. 12:00 pm y 1:00  a 5 :00 p.m
                                                  Viernes  8:00 a.m. 12:00 pm y 1:00  a 4 :00 p.m
Noelia.Arroyave@laequidadseguros.coop  - www.laequidadseguros.coop Popayán – Colombia
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