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RV: ASIGNACION PROYECTO RESPUESTA RECLAMACION - RUP-12431.

Desde Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Fecha Lun 1/09/2025 16:17
Para DIEGO ENRIQUE PEREZ CADENA <diperez@solidaria.com.co>

cc Informes GHA <informes@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Alejandro De Paz Martinez <adepaz@gha.com.co>; Santiago Vernaza
Ordofiez <svernaza@gha.com.co>

0 1 archivo adjunto (42 KB)

Escrito de objecion a reclamacion - RUP-12341.docx;

Apreciado Dr Diego, reciba un cordial saludo,

De conformidad con la asignacién realizada, amablemente nos permitimos remitir escrito de objecion frente a la reclamacién que presentd el
Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social - Fondo de Inversién para la Paz bajo el RUP-12431.

Quedamos atentos ante cualquier duda y/o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Mayerly Ayala Rivera
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este
Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Alejandro De Paz Martinez <adepaz@gha.com.co>

Enviado: martes, 26 de agosto de 2025 10:43

Para: diperez@solidaria.com.co <diperez@solidaria.com.co>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>; Santiago Vernaza Ordofiez
<svernaza@gha.com.co>

Asunto: RE: ASIGNACION PROYECTO RESPUESTA RECLAMACION - RUP-12431.

Buenos dias estimado Dr. Diego, reciba un cordial saludo,

Con todo gusto nos encargaremos de proyectar el escrito de objecion frente a la reclamacion que presentd el Departamento Administrativo Para la
Prosperidad Social - Fondo de Inversion para la Paz bajo el RUP-12431. En ese sentido, a mas tardar el proximo lunes 1 de septiembre de
2025 estaremos remitiéndole el proyecto de respuesta.

Al margen de lo anterior, estaremos entregdndole nuestras consideraciones al respecto sobre la viabilidad de pagar.

En un correo posterior estaremos remitiéndole la propuesta de honorarios.

Gracias nuevamente por depositar su confianza en GHA.
Cordialmente,



Alejandro De Paz Martinez

Coordinador Derecho Publico - Bogota
Coordinador Nacional de Responsabilidad Fiscal
TEL: 319 393 9295
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacion
contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de
la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Alejandro De Paz Martinez <adepaz@gha.com.co>

Enviado: martes, 26 de agosto de 2025 10:42

Para: diperez@solidaria.com.co <diperez@solidaria.com.co>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Alejandro De Paz Martinez <adepaz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;
Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco
<agrisales@gha.com.co>; Santiago Vernaza Ordofiez <svernaza@gha.com.co>

Asunto: RV: ASIGNACION PROYECTO RESPUESTA RECLAMACION - RUP-12431.

Buenos dias estimado Dr. Diego, reciba un cordial saludo,

Con todo gusto nos encargaremos de proyectar el escrito de objecion frente a la reclamacion que presentd el Departamento Administrativo Para la
Prosperidad Social - Fondo de Inversién para la Paz bajo el RUP-12431. En ese sentido, a mas tardar el préximo lunes 1 de septiembre de
2025 estaremos remitiéndole el proyecto de respuesta.

Al margen de lo anterior, estaremos entregdndole nuestras consideraciones al respecto sobre la viabilidad de pagar.

En un correo posterior estaremos remitiéndole la propuesta de honorarios.

Gracias nuevamente por depositar su confianza en GHA.
Cordialmente,

Alejandro De Paz Martinez
Coordinador Derecho Publico - Bogota

Coordinador Nacional de Responsabilidad Fiscal
TEL: 319 393 9295
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién
contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de
la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.



De: DIEGO ENRIQUE PEREZ CADENA <diperez@solidaria.com.co>

Enviado: lunes, 25 de agosto de 2025 9:21

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Alejandro De Paz Martinez <adepaz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;
Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: ASIGNACION PROYECTO RESPUESTA RECLAMACION - RUP-12431.

Buen dia doctores.

De manera atenta acudimos a su acostumbrada colaboracién para manifestarle, que la firma G. Herrera & Asociados ha sido designada
para la proyeccioén de la respuesta a la reclamacion que nos ha presentado, el asegurado el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA
LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ, por el presunto incumplimiento del contratista EL MUNICIPIO DE
SITIONUEVO MAGDALENA, de las obligaciones derivadas de la ejecucién del Convenio No.387, relacionado con aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversion para La
Paz- Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, para la ejecucion de obras de infraestructura social vial, con el propdsito de aportar
a la inclusién socioecondmica, la superacion de la pobreza, la consolidacion de territorios y la generacion de espacios comunitarios para
la reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social.

Dentro del presente caso, para el pasado 19 de junio de 2025, recibimos de la entidad asegurada el memorando M-2025-4301-025110 a
través del cual la sefiora Maria Emma Rua Profesional Especializado GIT Infraestructura Social y Habitat, le solicito a la sefiora Shadia
Sabah Muyir Darwych Subdirector Técnico de la Subdireccién de Contratacion, el inicio del proceso de reclamacion por el presunto
incumplimiento del Convenio 387 FIP de 2021, y se adjuntaron varios documentos, pero en ninguno momento nos presentaron una
reclamacion formal, razén por la cual, el memorando recibido lo tomamos como un aviso de un presunto siniestro esperando que nos
presentaran reclamacién formal.

Para el pasado jueves 21 de agosto de 2025, recibimos correo electrénico de la entidad asegurada, por medio del cual nos requieren
una respuesta inmediata a la reclamacién presentada, segun la entidad, a través del oficio S-2025-2100-067839 de fecha 11 de junio de
2025, el cual nos fue entregado por medio de correo fisico certificado a través de 4-72 de conformidad con la guia No. RA528672756CO
con fecha de recibido 19 de junio de 2025.

Como se indico anteriormente, el oficio S-2025-2100-067839 de fecha 11 de junio de 2025, no fue recibido por la aseguradora en la
correspondencia entregada el pasado 19 de junio de 2025, el cual hasta la fecha desconocemos.

La entidad esté solicitando una respuesta inmediata a la reclamacion, por lo que solicitamos que nos colaboren para poder emitir dicha
respuesta antes del préximo viernes 5 de septiembre de 2025, por lo que les solicito que, el proyecto de respuesta se presentado a mas
tardar el préximo lunes 1 de septiembre de 2025.

Adjunto copia de los siguientes documentos:

Documentos de la primera reclamacion.

1. Poliza otorgada.

2. Condiciones.

3. Totalidad de los documentos recibidos el 19 de junio de 2025.

4. Correo electronico del 21 de agosto, en donde la entidad solicita una respuesta inmediata

Doctor Gustavo Herrera, le agradecemos su amable atencién a la presente asignacion y quedo atento a su aceptacion de la misma y
presentacion de propuesta de honorarios.

Si requieren informacion adicional con gusto se la estaré suministrando.
Cordial saludo,

DIEGO ENRIQUE PEREZ CADENA

Abogado

GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS GENERALES
Direccion General

Tel. 317 4230427

diperez@solidaria.com.co

Calle 100 No 9A - 45 Bogota — CO
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Defensor del Consumlidor Financiero Principal: Juan Sebastidn Portilla Portilla » Defensor del Consumidor Financiero Suplente: José Guillermo Pefia Gonzélez
A 19 # 114-09 oficina 502, Bogota » Teléfono: (801) 1370 - 2131322 » Celular: 321924 04 79 - 323 232 29 54
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Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s)
destinatario(s). Si recibi6 esta transmision por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas
antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por
virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por dafos derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If received

in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect.

However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss
or damage arising from use of this message.

Ya visitd https://www.solidaria.com.co ?




